股票简称：罗顿发展        证券代码：600209       编号：临 2016-078 号

罗顿发展股份有限公司

股改限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股改限售股上市流通数量为 4,304,973 股

● 本次股改限售股上市流通日为 2016 年 10 月 14 日

● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 12,666,174 股

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“罗顿发展”）股权分置改

革于 2006 年 7 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 26 日作为股权登记

日实施，于 2006 年 7 月 28 日实施后首次复牌。

（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）根据相关法律、法规的规定，全体非流通股东均作出了法定最低承诺。

（二）除法定最低承诺外，公司全体非流通股东均承诺，其持有的公司非流

通股股票自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易。

（三）公司股改限售股持有人均严格履行其在公司股权分置改革时做出的各

项承诺，上述各项股改承诺均已履行完毕。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本数量没有发生变化。

（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

海南黄金海岸集团有限公司持有的有限售条件流通股 140,772,629 股，占公

司总股本的比例为 32.07%，于 2011 年 11 月 24 日上市流通；海口国能投资发展

有限公司（原海口国能物业发展有限公司）持有的有限售条件流通股 10,762,433

股，占公司总股本的比例为 2.45%，于 2011 年 11 月 24 日上市流通；海口黄金

海岸技术产业投资有限公司持有的有限售条件流通股 3,692,724 股，占公司总股

本的比例为 0.84%，于 2014 年 12 月 5 日上市流通；海口金海岸罗顿国际旅业发

展有限公司持有的有限售条件流通股 43,049,736 股，占公司总股本的 9.81%，于

2015 年 6 月 19 日上市流通。截至 2016 年 9 月 30 日，海口黄金海岸技术产业投

资有限公司剩余的有限售条件流通股的数量为 12,666,174 股，海南黄金海岸集团

有限公司、海口国能投资发展有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司

剩余的有限售条件流通股的数量均为 0。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为国盛证券有限责任公司，保荐机构核查意见

为：

经核查，截至本核查意见书出具之日，罗顿发展的限售股份持有人履行了其

在股权分置改革方案中做出的各项承诺。罗顿发展本次限售股份的上市流通并不

影响其他股改承诺的履行，此次限售股份上市流通后，剩余股份将依据法律、法

规和有关承诺的要求继续实行限售安排。罗顿发展本次部分限售股份上市流通符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所

《股权分置改革工作备忘录第 14 号》等法律、法规及规则的规定，本次限售股

份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意本次限售股份上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为 4,304,973 股；

（二）本次限售流通股上市流通日为 2016 年 10 月 14 日；

（三）本次限售流通股上市明细清单

                                                      单位：股

序

号

股东名称 持有有限售条

件的流通股股

份数量（股）

持有有限售条件的

流通股股份占公司

总股本比例（%）

本次上市数量

（股）

剩余有限售条

件的流通股股

份数量（股）

1 海南大宇实

业有限公司
4,304,973 0.98 4,304,973 0

合计 4,304,973 0.98 4,304,973 0

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

（五）此前限售流通股上市情况：

2011 年 11 月 24 日，公司已安排股改后第一批 151,535,062 股股改限售流通

股上市流通。

2014 年 12 月 5 日，公司已安排股改后第二批 3,692,724 股股改限售流通股

上市流通。

2015 年 6 月 19 日，公司已安排股改后第三批 43,049,736 股股改限售流通股

上市流通。

本次股改限售流通股上市为公司第四次安排股改限售流通股上市流通。

七、本次股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条

件的流通

股份

其他境内法人持有股份 16,971,147 -4,304,973 12,666,174

限售流通股合计 16,971,147 -4,304,973 12,666,174

无限售条

件的流通

股份

A 股 422,040,022 4,304,973 426,344,995

无限售流通股份合计 422,040,022 4,304,973 426,344,995

股份总额  439,011,169  439,011,169

八、上网公告附件

保荐机构核查意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日