证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-087

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为

避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股

份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016

年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。经

进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2016年9月15日、9

月23日分别披露了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》。根据

目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方

公司本次重大资产重组的主要交易对方为无关联第三方，公司正与有关各方

磋商本次重组的交易方案。

（二）交易方式

本次交易的交易方式初步确定为向交易方发行股份及支付现金购买资产，具

体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易拟收购一家从事医用耗材服务的企业，公司拟收购标的公司全部股

东的股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在沟通协商，未最终确定。

（四）公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况

1、截至2016年9月7日，公司前10名股东持股情况：

序

号
股东名称

持股数量

（股）

持股比例

（%）
股份类别

1 郝镇熙 157,606,020 20.01 人民币普通股

2 蔡孟珂 127,529,220 16.19 人民币普通股

3 中植产业投资有限公司 26,478,931 3.36 人民币普通股

4
安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫

3 号特定多个客户资产管理计划
14,656,207 1.86 人民币普通股

5
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活

配置混合型证券投资基金
13,000,023 1.65 人民币普通股

6 北京中商荣盛贸易有限公司 8,826,126 1.12 人民币普通股

7
深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成黑

天鹅定增 1号资产管理计划
8,826,125 1.12 人民币普通股

8 中央汇金资产管理有限责任公司 8,662,100 1.10 人民币普通股

9
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号

证券投资单一资金信托
7,828,620 0.99 人民币普通股

10 陈婷婷 4,706,100 0.60 人民币普通股

2、截至2016年9月7日，公司前10名无限售流通股股东持股情况：

序

号
股东名称

持股数量

（股）

持股比例

（%）
股份类别

1 郝镇熙 39,401,505 7.04 人民币普通股

2 蔡孟珂 31,882,305 5.70 人民币普通股

3 中植产业投资有限公司 26,478,931 4.73 人民币普通股

4
安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫

3 号特定多个客户资产管理计划
14,656,207 2.62 人民币普通股

5
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活

配置混合型证券投资基金
13,000,023 2.32 人民币普通股

6 北京中商荣盛贸易有限公司 8,826,126 1.58 人民币普通股

7
深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成黑

天鹅定增 1号资产管理计划
8,826,125 1.58 人民币普通股

8 中央汇金资产管理有限责任公司 8,662,100 1.55 人民币普通股

9
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号

证券投资单一资金信托
7,828,620 1.40 人民币普通股

10 陈婷婷 4,706,100 0.84 人民币普通股

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规

定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，

对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进

度报送交易进程备忘录。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协

商，组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查

工作，目前该工作仍在进行中。

但由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、

论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，

防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司申请，公司

股票（股票简称：和佳股份；股票代码：300273）自2016年10月10日（星期一）

上午开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

三、下一步工作安排及预计复牌时间

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工

作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的

相关议案。公司承诺争取于2016年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资

产重组预案或报告书。

如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继

续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交

易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重

组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审

议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，

公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内

不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关

公告后恢复交易。

停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项

进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司

本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                         董 事 会

                                          2016 年 9月 30日