证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号: 2016-080

债券代码: 112038 债券简称: 11 锡业债

# 云南锡业股份有限公司 关于部分重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示:

- 1、本次解除限售的股份数量为 2015 年公司重大资产重组发行股份购买资产的部分股份,数量为 58,202,647 股,占公司总股本的比例为 3.95%。
  - 2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年10月17日。

# 一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司向云南锡业集团(控股)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2015】2007号)文件核准,核准云南锡业股份有限公司向云南锡业集团(控股)有限责任公司发行177,912,020股股份,向云南锡业集团有限责任公司发行84,720,010股股份,向博信优质(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行58,202,647股股份用于购买相关资产,新发行股份于2015年10月15日在深圳证券交易所上市。

#### 二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

- (一)博信优质(天津) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股份锁定承诺: 因本次重大资产重组取得锡业股份的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份),自上市之日起 12 个月内不进行交易或转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  - (二) 本次限售股份上市的相关承诺履行情况

限售期内,该股东严格履行了上述承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股份上 市流通的情况。

# 三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的可上市流通日为2016年10月17日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 2015 年重大资产重组发行股份购买资产的部分股
- 份,数量为58,202,647股,占公司总股本的比例为3.95%。
  - 3、本次解除限售股份上市流通情况如下:

阳柱肌八肌大丸和	解除限售前持有限售	本次上市流通股	本次上市流通股份数量
限售股份股东名称	股份数量(股)	份数量(股)	占公司总股本的比例(%)
博信优质(天津) 股权投资	F9 202 647	F9 202 647	3.95
基金合伙企业(有限合伙)	58,202,647	58,202,647

# 四、本次限售股份上市流通前后股份变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后
股份类型	股份数量	比例 (%)	增加	减少	股份数量	比例(%)
一、限售流通股	320,834,677	21.80		58,202,647	262,632,030	17.84
二、无限售流通股	1,151,220,391	78.20	58,202,647		1,209,423,038	82.16
三、总股本	1,472,055,068	100.00			1,472,055,068	100.00

#### 五、独立财务顾问核查报告的结论性意见

经核查,本独立财务顾问认为:本次重组交易对方博信天津限售股解禁符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《发行股份购买资产协议》等法律法规及和规范性文件要求:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

### 六、备查文件

- 1、《上市流通申请书》;
- 2、《上市公司新发行的限售股份解除限售申请表》;
- 3、《股本结构表和限售股份明细表》;

4、《兴业证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之交易对方限售股解禁的持续督导意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会 二〇一六年十月十四日