股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2016-072

广东天际电器股份有限公司

 关于持股5%以上股东短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司(以下简称”公司”)持股 5%以上股东汕头市合

隆包装制品有限公司(以下简称”合隆包装”) 于近日出现短线交易公司股票的

情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规的规定，现就有关事项披露如下：

一、本次违规买卖公司股票的基本情况

截止 2016 年 10 月 9 日，合隆包装持有公司股份 1,545 万股，持股比例为

6.44%，为公司持股 5%以上股东。合隆包装于 2016 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 4

日，通过证券交易所大宗交易系统减持了公司股份，合计减持 515 万股，占总股

本的 2.15%。公司于 2016 年 7 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的

提示性公告》（公告编号：2016-055），于 2016 年 8 月 5 日披露了《股东减持股

份公告》（公告编号：2016-062），详见公司指定信息披露媒体上的相关公告。

合隆包装近期买卖公司股票详情如下：

股东名称 交易方式 交易时间 交易方向
成交均价

（元/股）

交易数量

（股）
金额（元）

合隆包装

大宗交易 2016-08-03 卖出 26.47 3,900,000 103,233,000

大宗交易 2016-08-04 卖出 28.25 1,250,000 35,312,500

股票交易

系统
2016-10-10 买入 28.90 12,000 346,800

合隆包装 2016 年 8月 3日至 2016 年 8月 4日共减持本公司股份 5,150,000

股，减持均价为 26.90 元/股，2016 年 10 月 10 日短线交易买入公司股份 12,000

股，价格为 28.90 元/股。

二、本次事件的处理

1、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成短线

交易，公司董事会应当收回其所得收益。上述短线交易因卖出均价 26.90 元/股，

低于买入价 28.90 元/股，合隆包装未获取收益，公司董事会不存在收回其获利

的情形。

2、合隆包装已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为

向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》关于禁止短

线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最

后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份 5%

以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，

避免此类情况再次发生。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日