证券代码：000748           证券简称：长城信息      公告编号：2016-94

长城信息产业股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：2016 年 10 月 31 日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大

投资者注意。

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城

信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）的方案已经长城信

息于2016年3月28日召开的2016年第一次临时股东大会和2016年7月1日召开的

2016年第三次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许

可［2016］1968号批复的核准。

根据本次换股合并方案，长城信息被长城电脑合并、长城信息不再具有独立

主体资格并注销。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度

的若干意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司符合主动终止上

市的情形，后续将向深圳交易所申请股票（证券简称：长城信息，证券代码：

000748）终止上市。

公司已于 2016 年 10 月 25 日刊登了《关于中国长城计算机深圳股份有限公

司换股合并长城信息产业股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》

（公告编号：2016-91）、《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城

信息产业股份有限公司事宜的提示性公告》（公告编号：2016-92）、《关于公司

股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》（公告编号：2016-93）。公司股票将

自 2016 年 11 月 1 日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行
权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转成中国长城计算机深圳股份有

限公司股票（股票代码：000066）在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2016 年

10 月 31 日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

一、 关于现金选择权派发及实施安排

关于现金选择权派发及实施的具体安排，详见公司于 2016 年 10 月 25 日刊

登的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公

司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2016-91）。

二、 关于换股合并实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，长城信息将刊登换股实施

公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登

记在册的长城信息全体投资者。

关于本次换股合并方案的详细情况，详见公司于 2016 年 10 月 25 日刊登的

《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司

事宜的提示性公告》（公告编号：2016-92），并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日