证券代码：600275            证券简称：武昌鱼         公告编号：2016-047

湖北武昌鱼股份有限公司

关于股票交易异常波动公告的补充及核实公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、准确、完整、没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26 日公告了

《股票交易异常波动公告》，由于工作人员工作疏忽，现对《股票交易异常波动

公告》中公司核查发现的重大事项 1补充如下:

补充前：

公司拟对现有资产综合策划开发，打造涵盖水产、仓储物流、电子商务、会

议会展、休闲旅游等项目的休闲渔业综合体，项目目前正处于前期论证阶段，相

关中介正在做前期准备工作，项目最终是否实施具有重大不确定性。

补充后：

为了规划上市公司未来发展方向，上市公司与相关部门曾就“打造涵盖水产、

仓储物流、电子商务、会议会展、休闲旅游等项目的休闲渔业综合体”项目进行

过研讨，但经过各方研究讨论，认为上市公司不具备实施此项目的条件。

此外公司对异动事项核实如下：

一、公司休闲渔业综合体项目的核实

为了规划上市公司未来发展方向，上市公司与相关部门曾就“打造涵盖水

产、仓储物流、电子商务、会议会展、休闲旅游等项目的休闲渔业综合体”项目

进行过研讨，但经过各方研究讨论，认为上市公司不具备实施此项目的条件。

（一）项目前期探讨

2016年 8月初，公司委托北京中金万瑞工程咨询有限公司作为拟建休闲渔

业综合体项目的咨询服务方，项目建议书尚未定稿，目前项目工作已中止。

2016年 8月初，公司委托北京绿维创景规划设计有限公司制作拟建休闲渔

业综合体项目的策划及概念性总体规划，亦未能定稿，目前项目工作已中止。

（二）项目实施的可行性

1、目前项目建设地址未定，公司没有实施该项目的土地，亦未取得实施该

项目的土地的权属和批准文件。

2、目前该项目的建设规模尚无法确定、项目可行报告也未编制，不具备实

施条件，公司未向相关主管部门报送立项申请及相关文件。

(三)项目进展

由于目前上市公司不具备实施该项目的条件，公司已中止该项目相关工作。

如果以后符合实施条件，公司将履行相关手续后启动。

(四)项目影响

该项目 2016年 9月上旬已中止，对公司近期的股价异动不构成影响。

二、《长金投资关于湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动的情况说

明》，内容如下：

湖北武昌鱼股份有限公司：

宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“长金投资”或“我

司”）及其一致行动人对于“武昌鱼股票 2016 年 10月 24日至 2016 年 10月 26

日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%”的股票交易异常波动情

况申明如下：

1、除长金投资于 2016年 10月 26日向武昌鱼上市公司披露的“因误操作

而卖出 231,310股武昌鱼股票”的信息外，长金投资及其一致行动人未存在其它

根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交

易价格可能产生较大影响的信息。

2、除长金投资及其一致行动人已经披露的买卖武昌鱼股票的情形外，长金

投资及其一致行动人不存在其他违规买卖武昌鱼股票的情形。

3、长金投资在 2016年 10月 20日披露至上市公司的《长金投资对<关于对

湖北武昌鱼股份有限公司股东一致行动关系等相关事项的问询函>（上证公函

【2016】2204号）的回复》中申明了：

【长金投资专注于在“供给侧改革”背景下的一、二级市场资源联动及优

化配置投资。武昌鱼作为质地优良的上市公司，具备较好的资本市场平台价值。

长金投资及其一致行动人有意通过股份增持或其他形式成为武昌鱼控股股东，谋

求上市公司控制权，以便于长金投资通过武昌鱼的资本市场平台，进行产融结合

运作，在配置优质产业资产、优化上市公司资产结构的同时，提振武昌鱼的经营

业绩和资本市场表现，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，为各股东创造价

值】

现，长金投资补充申明：截至目前，长金投资尚未有确定性的拟装入武昌

鱼上市公司的目标资产（长金投资于 2016年 10月 29日提供的《解释函》中进

行了声明及承诺）。

三、根据武汉联富达投资管理有限公司出具的承诺函，该公司在与杨青、

李冰清、望灵、夏智勇、胡青等五人于2016年10月9日签署一致行动协议之前，

该公司持有武昌鱼公司股票未有达到5%的情况；期间，该公司最高持股数为

24,729,540股，最高持股比例为4.86%。截止2016年10月28日，该公司持股数为

24,729,540股，持股比例为4.86%。

近期公司股价上涨较快，经公司核实，公司经营情况正常，除已披露事项外，

公司、大股东及实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大事项，公司认为近

期股价异动系长金投资及其一致行动人二级市场增持计划所致，敬请投资者理性

投资，注意投资风险。

                                  湖北武昌鱼股份有限公司董事会

                                     二 0一六年十月三十一日