证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临 2016-102

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司高级管理人员减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11

月 1 日接到公司副总经理、董事会秘书李勇先生的通知，李勇先生于 2016 年 11

月 1 日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股

股票 7400 股，具体情况如下：

一、本次减持情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）

李勇 上海证券交易所集中竞价 11 月 1 日 32.32 7400 24.75

二、本次减持前后持股情况

股东名称
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

李勇 29900 0.0169 22500 0.0127

三、其他情况说明

1、2015 年 7 月 12 日公司发布了《关于公司控股股东、实际控制人和高管

团队增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2015—051）。2015 年 7 月李勇先

生通过上海证券交易所集中竞价交易方式完成了增持计划，共增持公司股份

29900 股，并承诺在增持行为完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份。

2、李勇先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、

《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规

则的规定。

3、李勇先生非公司控股股东、实际控制人，也非持有公司 5%以上股权的股

东。李勇先生本次减持公司股份没有违反其相关承诺，且在任职期间每年转让的

股份未超过其所持有公司股份总数的 25%。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日