证券代码：300459         证券简称：金科娱乐         公告编号：2016-138

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于公司部分股东减持意向承诺履行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28

日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）披露了公司《关于部分股东减

持意向承诺的公告》（公告编号：2016-040）。公司现任董事长兼副总经理魏洪

涛、原副董事长葛敏海、原董事兼总经理章伟新、原董事兼副总经理章金龙、原

副总经理毛军勇与股东上虞市金创投资中心（普通合伙）及自然人股东朱阳土、

韩礼力、陈文豪、俞世铭、胡仁勇、竹钟祥、金柏仁自愿承诺自股票解禁流通之

日起 6 个月内（自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日）减持比例不超过其

持有的解禁后可流通股票的 30%。

经查询与计算，公司对上述股东股份减持情况及其是否履行承诺的情况进行

了核实，具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

俞世铭

集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
11.96 1,402,200 24.61

大宗交易 2016.06.22 9.03 300,000 5.27

合  计 - 11.45 1,702,200 29.88

上虞市金创

投资中心（普

通合伙）

集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
11.15 12,496,800 29.91

魏洪涛 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
13.43 204,000  7.16

注：公司原董事兼副总经理章金龙、原副总经理毛军勇自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 11

月 15 日期间并未进行减持，因此未列于上表中。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

上虞市金

创投资中

心（普通合

伙）

合计持有股份 41,775,675  2.64 29,278,875 1.85

其中：无限售条件股份 0 0 29,278,875 1.85

     有限售条件股份 41,775,675  2.64 0 0

俞世铭

合计持有股份 5,696,550  0.36 3,994,350 0.25

其中：无限售条件股份 0 0 3,994,350 0.25

     有限售条件股份 5,696,550 0.36 0 0

魏洪涛

合计持有股份 2,848,275  0.18 2,644,275 0.17

其中：无限售条件股份 0 0 508,068 0.03

     有限售条件股份 2,848,275 0.18 2,136,207 0.14

葛敏海

合计持有股份 12,760,350  0.81 11,860,350 0.75

其中：无限售条件股份 0 0 0 0

     有限售条件股份 12,760,350 0.81 11,860,350 0.75

章伟新

合计持有股份 7,595,625  0.48 7,445,625 0.47

其中：无限售条件股份 0 0 0 0

     有限售条件股份 7,595,625 0.48 7,445,625 0.47

朱阳土
合计持有股份 5,696,550  0.36 4,005,000 0.25

其中：无限售条件股份 0 0 4,005,000 0.25

葛敏海 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
10.25 900,000 7.05

章伟新 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
10.24 150,000  1.97

朱阳土 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
16.04 1,691,550  29.69

韩礼力 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
9.76  1,595,553  21.01

陈文豪 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
13.05  2,105,625  27.72

胡仁勇 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
15.30 1,365,000  29.95

竹钟祥 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
15.58 1,365,150  29.96

金柏仁 集中竞价交易
2016.05.16-

2016.11.15
15.54 1,272,150  27.92

     有限售条件股份 5,696,550 0.36 0 0

韩礼力

合计持有股份 7,595,625  0.48 6,000,072 0.38

其中：无限售条件股份 0 0 6,000,072 0.38

     有限售条件股份 7,595,625 0.48 0 0

陈文豪

合计持有股份 7,595,625  0.48 5,490,000 0.35

其中：无限售条件股份 0 0 5,490,000 0.35

     有限售条件股份 7,595,625 0.48 0 0

胡仁勇

合计持有股份 4,557,150  0.29 3,192,150 0.20

其中：无限售条件股份 0 0 3,192,150 0.20

     有限售条件股份 4,557,150 0.29 0 0

竹钟祥

合计持有股份 4,557,150  0.29 3,192,000 0.20

其中：无限售条件股份 0 0 3,192,000 0.20

     有限售条件股份 4,557,150 0.29 0 0

金柏仁

合计持有股份 4,557,150  0.29 3,285,000 0.21

其中：无限售条件股份 0 0 3,285,000 0.21

     有限售条件股份 4,557,150 0.29 0 0

章金龙

合计持有股份 6,836,025  0.43% 6,836,025 0.43%

其中：无限售条件股份 0 0 0 0

     有限售条件股份 6,836,025  0.43% 6,836,025 0.43%

毛军勇

合计持有股份 1,708,875  0.11% 1,708,875 0.11%

其中：无限售条件股份 0 0 0 0

     有限售条件股份 1,708,875  0.11% 1,708,875 0.11%

注：1、公司于 2016 年上半年完成了对杭州哲信信息技术有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金的交易方案，新增股份 262,086,951 股；公司于 2016 年 9 月 6 日完成

实施了 2016 年半年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共

计转增 1,054,173,902 股；公司目前总股本为 1,581,260,853 股，为统一口径，上述表格内

数据均按最新股本及股价计算。

2、2016 年 6 月 17 日，葛敏海先生、章伟新先生分别辞去了公司董事职务；2016 年 8 月 9

日，章金龙先生、章伟新先生、毛军勇先生分别辞去了公司董事兼副总经理、总经理、副总

经理职务；根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董

监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，上述人员自离职之日起 6 个月内其所持有及新

增的公司股份予以全部锁定。

二、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规

定。

2、在本次减持中，上述股东的减持行为与控股股东、5%以上股东、董监高

及部分股东此前已披露的意向、承诺或减持计划一致；未存在违规情况。

3、担任董事、高级管理人员的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就最低减持价格

承诺如下：

（1）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行

价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相

应的除权除息处理）。

（2）公司首次公开发行股票上市后 6个月内，若公司股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，所持有公司

股票的锁定期限自动延长 6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、

配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。

（3）不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。

截止本公告日，上述相关股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的

行为。

4、公司控股股东、实际控制人未发生变化，其股票仍处于限售期，未进行

减持。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 15 日