湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2016-106

湖南方盛制药股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公

司”）于2016年8月12日发布了《关于持股5%以上股东减持计划

的公告》，公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）（以

下简称“九鼎医药”）因自身资金需求，计划在2016年12月7日

前减持其所持方盛制药的47,832,720股股份（占减持计划公告时

公司总股本的11.04%；通过大宗交易减持为减持计划公告之日起

3个交易日后，通过集中竞价方式减持的为减持计划公告之日起

15个交易日后）。（详见公司2016-072号公告）

2016年11月16日，公司收到九鼎医药《关于减持方盛制药

股份的告知函》，现将九鼎医药本次减持计划的实施情况公告如

下：

一、本次权益变动基本情况

九鼎医药自2016年10月24日至2016年11月15日通过证券交

易所大宗交易的方式减持公司股份21,650,236股，占公司总股本

的4.99998%（按公司总股本433,006,720股计算，下同。公司于

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2016年11月15日注销已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票

25.20万股，因此，总股本减至433,006,720股。详见公司2016-104

号公告）。具体情况如下：
减持方式 减持时间 减持均价（元） 减持股数 减持比例

大宗交易 20161024 16.15 10,000,000 2.30943%

大宗交易 20161115 16.28 11,650,236 2.69055%

合计  21,650,236  4.99998%

本次权益变动前，九鼎医药持有公司47,832,720股股份，

占公司总股本的11.04665%。本次权益变动后，九鼎医药还持有

公司 26,182,484股股份，占公司总股本的6.04667%。

二、其他说明

1、上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生

变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

2、上述减持涉及的简式权益变动报告书详见公司于公告当

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南方盛

制药股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年11月16日