证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代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证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简称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公告编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2016

神思电子技术股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

股东北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）、天津清瑞股权投资基金合伙企业（有

限合伙）、济南优耐特投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站发布了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编

号：2016-024），公司持股 5%以上股东济南优耐特投资有限公司（以下简称“济南优耐特”）、

天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津清瑞”）、北京同晟达信创业

投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同晟达信”）计划竞价交易自公告之日起十五个交易

日后六个月内/大宗交易及其他合法方式自公告之日起三个交易日后六个月内减持股份，计

划减持数量不超过 14,680,000 股，占公司总股本的 18.35%（若此期间公司有送股、资本公

积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。

近日，公司分别接到股东济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信《关于神思电子股份减

持计划实施完毕告知函》，具体情况如下：

1、 股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）
减持比例

济南优耐特投

资有限公司

大宗交易 20160810 33.07 650,000 0.4063%

大宗交易 20160830 32.66 1,280,000 0.8000%

大宗交易 20160919 29.50 1,169,000 0.7306%

天津清瑞股权 大宗交易 20160616 78.09 200,000 0.2500%

投资基金合伙

企业（有限合

伙）

大宗交易 20160617 79.90 180,000 0.2250%

大宗交易 20160620 81.00 350,000 0.4375%

大宗交易 20160628 42.40 800,000 0.5000%

大宗交易 20160629 41.90 600,000 0.3750%

竞价交易 20160701 42.18 121,300 0.0758%

竞价交易 20160705 41.54 379,400 0.2371%

竞价交易 20160714 39.80 404,300 0.2527%

大宗交易 20160722 37.85 3,000,000 1.8750%

竞价交易 20161010 29.29 610,000 0.3813%

大宗交易 20161010 28.53 1,500,000 0.9375%

竞价交易 20161014 29.447 230,000 0.1438%

竞价交易 20161017 29.556 190,600 0.1191%

大宗交易 20161017 27.72 1,500,000 0.9375%

大宗交易 20161021 28.56 500,000 0.3125%

竞价交易 20161025 30.082 127,400 0.0796%

竞价交易 20161026 29.792 237,000 0.1481%

竞价交易 20161027 29.987 100,000 0.0625%

北京同晟达信

创业投资中心

（有限合伙）

大宗交易 20160621 75.50 750,000 0.9375%

大宗交易 20160711 38.69 1,500,000 0.9375%

大宗交易 20160825 32.65 1,500,000 0.9375%

大宗交易 20160907 31.53 3,500,000 2.1875%

竞价交易 20160919 30.13 370,000 0.2313%

竞价交易 20160920 29.59 150,000 0.0938%

竞价交易 20160921 29.81 182,500 0.1141%

竞价交易 20160922 30.10 129,220 0.0808%

竞价交易 20161028 29.68 295,000 0.1844%

竞价交易 20161031 29.08 173,280 0.1083%

大宗交易 20161031 27.94 1,800,000 1.1250%

大宗交易 20161104 29.79 1,500,000 0.9375%

大宗交易 20161115 30.72 1,800,000 1.1250%

合计   27,779,000 18.2871%

2、 股东本次减持计划实施完毕前后情况

股东名称 股份性质

本次减持计划实施前持

有股份

本次减持计划实施完毕后

持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

济南优耐特投

资有限公司

合计持有股份 4,320,000 5.40% 5,541,000 3.46%

其中：无限售

条件股份
4,320,000 5.40% 5,541,000 3.46%

有限售条件股

份
-- -- -- --

天津清瑞股权

投资基金合伙

企业（有限合

伙）

合计持有股份 5,880,000 7.35% 0 0.00%

其中：无限售

条件股份
5,880,000 7.35% 0 0.00%

有限售条件股

份
-- -- -- --

北京同晟达信

创业投资中心

（有限合伙）

合计持有股份 12,000,000 15.00% 9,600,000 6.00%

其中：无限售

条件股份
12,000,000 15.00% 9,600,000 6.00%

有限售条件股

份
-- -- -- --

注：1、公司于 2016 年 6 月 22 日除权，股本由除权前的 8,000 万股增至 16,000 万股，各笔减持比例按

除权前后相应的股本总额分别计算。2、“本次减持计划实施前持有股份”为除权前所持有股份数量，“本次

减持计划实施完毕后持有股份”为已除权的股份数量。

二、其他相关说明

1、济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信本次减持股份事项已按照相关规定进行了预

先披露，本次减持股份数量与减持计划一致；

2、济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、

《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定；

3、济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信不属于公司控股股东、实际控制人，其本次

减持不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

股东济南优耐特、天津清瑞、北京同晟达信出具的《关于对神思电子股份减持计划实施

完毕告知函》。

特此公告

                      神思电子技术股份有限公司董事会

二○一六年十一月十七日