证券代码：000007                    证券简称：全新好         公告编号:2016—177

深圳市全新好股份有限公司

关于北京泓钧资产管理有限公司及一致行动人

完成减持公司股份的公告

北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）由于参与广州博融投

资有限公司（以下简称“广州博融”）持有深圳市全新好股份有限公司（以下简

称“公司”）股票 3100 万股的网络司法拍卖竞买，并竞得该拍卖标的（已完成司

法划转手续），合计直接持有公司股份 34,196,549 股，占公司总股本的

14.81%。上述权益变动后，深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称

“前海全新好”）及其一致行动人合计拥有公司 31.79%股份所对应的表决权。

针对本次因司法划转导致前海全新好及一致行动人触发《上市公司收购管

理办法》第五十六条第二款规定条件的情形，根据该条款的相关规定，前海全

新好及一致行动人拟采取如下措施：自广州博融持有的全新好 3,100 万股股票

被司法划转至泓钧资产名下之日起 30 日内，将所拥有权益的上市公司股份减持

至 30%或者 30%以下，并自减持之日起 2 个工作日内予以公告。（详见公司于

10 月 21 日披露的《关于对深交所公司部【2016】第 171 号关注函回复的公

告》）

前海全新好及其一致行动人减持前拥有相关权益情况如下：

序

号
股东名称

减持前相关权益情况

持股数量（股） 持股比例 表决权比例

1 前海全新好 - -  12.57%

2 吴日松 - - 13.42%

3 陈卓婷 8,995,915 3.89% 3.89%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序

号
股东名称

减持前相关权益情况

持股数量（股） 持股比例 表决权比例

4 泓钧资产 34,196,549 14.81% 1.38%

5 田瑜 1,207,200 0.52% 0.52%

6 其他股东 157,534,473 68.21% 68.21%

合计 230,965,363 100.00% 100.00%

2016 年 11 月 17 日公司收到泓钧资产通知：泓钧资产已通过大宗交易及竞

价交易减持公司股份共 2, 957,549 股；一致行动人唐小宏夫人田瑜通过竞价交

易减持公司股份 1,207,200 股。截止 2016 年 11 月 17 日，前海全新好及其一致

行动人合计拥有公司 29.98%股份所对应的表决权，已将拥有拥有权益的上市公

司股份减持至 30%以下。

减持后前海全新好及其一致行动人拥有相关权益情况如下：

序

号
股东名称

减持后相关权益情况

持股数量（股） 持股比例 表决权比例

1 前海全新好 - -  12.57%

2 吴日松 - - 13.42%

3 陈卓婷 8,995,915 3.89% 3.89%

4 泓钧资产 31,239,000 13.53% 0.1%

5 田瑜 0 0 0

6 其他股东 157,534,473 68.21% 70.02%

合计 230,965,363 100.00% 100.00%

特此公告

                                         深圳市全新好股份有限公司

                                                董  事  会

                                             2016年 11月 17日