证券代码：603021       证券简称：山东华鹏       公告编号：临 2016-066

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于控股股东提议 2016 年度资本公积转增股本及

利润分配预案的公告

重要内容提示：

●预案的主要内容：拟以 2016 年年报经审计的总股本为基数，以资本公积

转增股本方式向全体股东每 10 股转增 16 股，以现金股利的方式向全体股东每

10股派 2元（含税）。

●提议股东未来 6个月是否有减持计划：控股股东张德华先生在提议上述预

案后 6个月内无减持计划。

一、高送转提案的主要内容

2016 年 11月 21 日，公司控股股东张德华先生提议 2016年度资本公积转增

股本及利润分配的预案，主要内容为：拟以 2016 年年报经审计的总股本为基数，

以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 16股，以现金股利的方

式向全体股东每 10 股派 2元（含税）。

二、股东提议高送转的情况及理由

（一）控股股东张德华先生（持股比例占公司总股本 33.70%）于 2016年 11

月 21日提议 2016年度资本公积转增股本及利润分配的预案。

（二）提议高送转的理由：

1、2016年 11月 17日收市后，市场传闻公司存在“高送转”方案，但公司

在市场传闻前主要股东及董事会等管理层面未论证过相关事宜。在上述传闻出现

后，公司申请紧急停牌，为稳定市场预期、保护公司股东利益，公司控股股东提

议上述预案。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

2、鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回

报股东，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和

长远发展的前提下，公司控股股东提议上述预案。

（三）控股股东张德华先生承诺：将在 2016 年年度股东大会审议上述资本

公积转增股本及利润分配预案投赞成票。

三、董事会讨论情况

1、公司董事会接到控股股东张德华先生关于 2016年度资本公积金转增股本

及利润分配的预案的提议后，公司董事长张德华，董事张刚、王正义、宋国明、

王代永、樊春雷 6 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 2/3

以上，并达成一致意见：

公司控股股东上述提议系在“2016 年 11 月 17 日收市后，市场传闻公司存

在'高送转'方案，但公司在市场传闻前主要股东及董事会等管理层面未论证过相

关事宜，在上述传闻出现后，公司申请紧急停牌”的特殊背景下提出的，上述提

议系为稳定市场预期、保护公司股东利益，且公司目前稳健经营，上述提案有利

于提高公司股票流动性、提高公司股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政

策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

以上 6 名董事均书面承诺在董事会审议上述 2016 年度资本公积转增股本及

利润分配预案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内

幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、提议股东的持股变动情况与减持计划

（一）公司控股股东张德华先生在提议该预案前 6个月内无协议买卖公司股

份、无在二级市场增减持公司股份、无参与公司员工持股或股权激励计划的情形，

在 2016年 6月 30日公司完成的非公开发行股票中参与认购增发股份 1,681,614

股。

（二）公司控股股东张德华先生在提议上述预案后 6个月内无减持计划。

五、相关风险提示

（一）上述预案是公司控股股东的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议

批准后确定最终的 2016 年年度送转及利润分配方案，控股股东本次提议可能有

被股东大会否决的风险。

（二）控股股东在提议该预案前后的 6个月内，不存在公司限售股解禁及限

售期即将届满的情况。

（三）上述预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影

响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2016年 11月 21日

●报备文件

（一）股东提议高送转的书面文件

（二）股东关于承诺事项、持股变动情况与减持计划的书面文件

（三）关于控股股东及董事表决意向的书面文件