证券代码：300459         证券简称：金科娱乐         公告编号：2016

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组

事项，拟收购标的为移动互联网游戏及家庭娱乐领域，鉴于有关事项尚存不确定

性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证

券交易所申请，公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于 2016

年 10 月 25 日(星期二)上午 9:30 起停牌，并于 2016 年 10 月 31 日、2016 年 11

月 8 日、2016 年 11 月 14 日、2016 年 11 月 22 日分别披露了《关于重大事项停

牌进展的公告》（公告编号：2016-133）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公

告》（公告编号：2016-135）、（公告编号：2016-136）、（公告编号：2016-139）。

一、 本次重大资产重组基本情况

1、本次重大资产重组交易对方类型

本次重大资产重组交易对方包括但不限于控股股东、实际控制人或第三方，

本次交易涉及关联交易。公司正抓紧与各方沟通并尽快确定交易对方。

2、本次重大资产重组交易方式

本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产或现金收购等。

3、标的资产情况

本次重大资产重组涉及标的资产属于移动互联网游戏及家庭娱乐行业，目前

公司就本次重组相关事项正积极与标的方进行沟通商谈中，本次重组仍存在不确

定性，根据各方保密要求，暂无法对外披露标的资产的具体名称。

二、 公司股票停牌前主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一交易日（2016 年 10 月 24 日）前 10 名股东持股情况

如下：

序号 股东名称 持股数量（股）

占公司股份总数

比例（%）

股份类别

1
金科控股集团有

限公司
286,092,501 18.09 人民币普通股

2 王健 284,979,132 18.02 人民币普通股

3 朱志刚 187,579,650 11.86 人民币普通股

4

杭州艾泽拉思投

资管理合伙企业

（有限合伙）

94,979,085 6.01 人民币普通股

5

绍兴上虞硅谷科

信投资合伙企业

（有限合伙）

93,169,959 5.89 人民币普通股

6

宁波源开鼎盛投

资合伙企业（有

限合伙）

59,549,238 3.77 人民币普通股

7 方明 46,273,191 2.93 人民币普通股

8

杭州凯泰厚德投

资合伙企业（有

限合伙）

33,363,783 2.11 人民币普通股

9
银江股份有限公

司
29,330,796 1.85 人民币普通股

10

绍兴上虞金创投

资合伙企业（有

限合伙）

29,278,875 1.85 人民币普通股

2、公司股票停牌前一交易日（2016 年 10 月 24 日）前 10 名无限售流通股

股 东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股）
占公司股份总数

比例（%）
股份类别

1

绍兴上虞金创投资

合伙企业（有限合

伙）

29,278,875 1.85
人民币普

通股

2
浙江利建创业投资

有限公司
23,042,100 1.46

人民币普

通股

3
浙江卧龙创业投资

有限公司
18,989,229 1.20

人民币普

通股

4
苏州恒博创业投资

有限公司
9,494,700 0.60

人民币普

通股

5 韩礼力 6,000,072 0.38
人民币普

通股

6 陈文豪 5,490,000 0.35
人民币普

通股

7 任智彪 5,212,150 0.33
人民币普

通股

8 朱阳土 4,005,000 0.25
人民币普

通股

9 俞世铭 3,994,350 0.25
人民币普

通股

10 金柏仁 3,285,000 0.21
人民币普

通股

三、 申请继续停牌情况

公司原承诺停牌时间不超过一个月，但截至本公告日，由于本次重组涉及事

项较多，工作量较大，且相关各方就交易方案尚在沟通之中，因此，为确保本次

重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利

进行，避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申

请，公司股票于 2016 年 11 月 25 日（星期五）开市起继续停牌。

公司承诺争取继续停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取在 2016 年 12 月 25

日前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重

大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司

股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根

据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向交易所申请延期复

牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停

牌后 2 个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将

及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；同时承诺自股票复牌之日

起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司将承诺累计停牌时间不超过

3 个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司

将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌议案，并向交易所申请

继续停牌，同时承诺继续停牌时间不超过 3 个月。如公司仍未能在延期期限内披

露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 1 个月内不

再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止

筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重

组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交

易。

四、停牌期间安排

在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，并就涉

及的相关问题进行论证、沟通，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披

露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

五、 风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 24 日