股票代码：000760             股票简称：斯太尔            公告编号：2016-079

斯太尔动力股份有限公司

关于公司股东减持的公告

2016 年 11 月 24 日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）从深圳

证券交易所官网和中国证券登记结算有限责任公司发行人服务专区获悉，公司股

东北京嘉利恒德房地产开发有限公司（以下简称“嘉利恒德”）于 2016 年 11 月

22日至 24日连续三个交易日，通过大宗交易方式陆续减持公司股份 1,200万股，

占公司总股本的 1.52%。截至 2016年 11月 24日，嘉利恒德尚持有公司 3,750,088

股股份（均处于司法冻结状态），占公司总股本的 0.48%。

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股

份的相关规定，嘉利恒德系股权分置改革实施前持有公司股份 5%以上的原非流

通股股东，需要披露本次减持的具体情况。

2016年 11月 22日至本公告披露日，公司曾多次尝试与嘉利恒德沟通未果，

该股东暂处于失联状态。望嘉利恒德于本公告披露后，及时主动与公司联系，具

体联系方式如下：

联系人：孙琛

联系电话：0519-81595631

传真号码：0519-81595779

特此公告

                                   斯太尔动力股份有限公董事会

                                            2016年 11月 26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。