证券代码：300028        证券简称：金亚科技      公告编号：2016-136

金亚科技股份有限公司

关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

一、 基本情况

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下

简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2

第（五）项等的规定, 若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无

法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、 公司董事会已经和将要采取的工作措施

公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐

一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情

况如下：

1、 关于“无法表示意见”涉及事项第 1 项、第 2 项、第 4 项，因该三项事

项涉及 2015 年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，

因此尚无法判断调查结论对公司 2015 年期初数据的影响程度。

2、 关于“无法表示意见”涉及事项第 2 项，公司于 2016 年 5 月 10 日发布

了《补充公告》（公告编号：2016-066），经公司确认尚未发现 2015 年公司实际

控制人存在非经营性占用行为。前述事项尚待 2016 年年报时一并经会计师事务

所进行确认。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、 关于“无法表示意见”涉及事项第 3 项，公司已于 2016 年 6 月 9 日聘请

具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该

事项的条件。截至本报告披露日，审计工作已完成，会计师事务所正根据审计结

果拟制相应报告，公司将根据报告结论严格履行披露义务。

公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内

部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格

执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一

步加强综合竞争力。

三、 其他事项

1、 根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的

风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停

上市的决定；

2、 请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投

资。

特此公告！

金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一六年十一月二十五日