证券代码：002662       股票简称：京威股份        公告编号：2016-054

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于公司收到德方股东 2.7 亿元赔偿款的公告

2016 年 12 月 6 日，公司收到德方股东德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简

称“德国埃贝斯乐”）支付的赔偿款项共计人民币贰亿柒仟万元整

（￥270,000,000.00）。

2015 年 11 月 27 日，公司就德方股东违反《市场划分协议》与《避免同业

竞争承诺函》及分红争议等事宜与德国埃贝斯乐达成《和解协议书》，德国埃贝

斯乐同意在其股票解除限售后 12 个月内以现金方式向公司支付赔偿款共计人民

币贰亿柒仟万元整（￥270,000,000.00），以弥补公司因德方股东违反《市场划

分协议》、《避免同业竞争承诺函》而遭受的损失，具体详见公司于 2015 年 11

月 30 日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告内容。

特此公告。

                        北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

                                          2016 年 12 月 7 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。