股票简称：佛山照明（A 股）  粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股）   2 0 0 5 4 1（B 股）

公告编号：2016-063

佛山电器照明股份有限公司

关于出售部分国轩高科股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2016 年 8 月 23 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会

议审议通过《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》，授权公

司管理层自股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止，通过

大宗交易或集中竞价方式依法合规、择机减持部分国轩高科股份有限

公司（以下简称“国轩高科”）股票，减持数量不超过 3,650 万股（若

此期间国轩高科有送股、转增股本等股份变动事项，按股本变动比例

相应调整减持数量），减持价格按照实施减持行为时的市场价格确定。

2016 年 11 月 15 日至 2016 年 12 月 7 日，公司通过大宗交易方

式出售公司持有的国轩高科（股票代码：002074）股票 2,927 万股，

占国轩高科总股本的 3.34%，成交金额合计 96,427.21 万元。截至本

公告日，公司仍持有国轩高科股票 43,736,150 股，占国轩高科总股本

的 4.99%。本次减持详情如下：

1、本次减持情况

减持股

票名称

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持

方式
减持日期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持平均
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格
（元/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）

减持数量

（股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持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占
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总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
国轩

高科

大宗

交易
2016.11.15-2016.12.07 32.94 29,270,000 3.34%

2、减持前后持股比例变化情况

股票名称 减持前持有股份情况 本次减持后持有股份情况

国轩高科
股数（股）

占国轩高科总

股本比例
股数（股）

占国轩高科总

股本比例

73,006,150 8.33% 43,736,150 4.99%

二、对公司当期利润的影响

经初步测算，公司出售国轩高科股票 2,927 万股，扣除成本及相

关税费后，公司获得投资收益 85,003.53 万元，预计将增加公司 2016

年度净利润 72,253 万元，最终投资收益的金额以公司 2016 年度财务

报告中披露的信息为准。

三、未来 12 个月内股份减持计划

   本次减持股份后，公司仍持有国轩高科股份 43,736,150 股，占国

轩高科总股本的 4.99%。截至本公告披露日，公司不排除在未来 12

个月内继续减持国轩高科股份的可能；若发生相关权益变动事项，公

司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、其他说明

按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司本次减持国轩

高科股票需要披露的《简式权益变动报告书》将由国轩高科另行披露，

详情请查阅国轩高科披露的公告。

特此公告。

                               佛山电器照明股份有限公司

                                      董  事  会

                                    2016 年 12 月 8 日