证券代码：300159     证券简称：新研股份  公告编号：2016-064

新疆机械研究院股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次解除限售的股份为 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金的发行股份购买资产部分的限售股份。

    2、本次解除限售的股份数量为 244,369,247 股，占公司总股本的比例为

16.40%

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 26 日。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

1、2015 年 10 月 20 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股

份”、“上市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2324 号），核准公司向韩华等 29

名交易对方合计发行 613,550,581 股股份作为购买四川明日宇航工业有限责任公

司 100%股权的对价（以下简称“本次发行”）；同时，上市公司向周卫华、吴

洋、新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划三名投资者非公开发行

155,209,621 股股份募集配套资金。

2、本次交易共计发行 768,760,202 股新增股份，上述股份已于 2015 年 12

月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，

并于 2015 年 12 月 25 日上市。

    二、本次申请解除限售股份股东的股份限售承诺及履行情况

    股东韩华、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春承诺如下：

本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行

结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结

束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后

解禁剩余的 40%。

若本人直接持有的并用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股

份持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的且直接持有

的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转

让。

股东杨立军承诺如下：

在本次交易中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行

结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结

束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后

解禁剩余的 40%。此外，若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇

航股份持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的新研股

份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。

本人同意若前述取得的标的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管

意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），

将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新

研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁

定期限。

股东黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、

冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产

承诺如下：

本人/本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易

股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人/本公司/本合伙企业同意若前

述取得的标的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中

国证监会最新监管意见要求延长本人/本公司/本合伙企业的锁定期的情况下），

将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人/本公

司/本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的

股份，亦应遵守上述锁定期限。

    截止目前本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反

上述承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2016 年 12 月 26 日。

2、本次解除限售的股份数量为 244,369,247 股，占公司总股本的比例为

16.40%。实际可上市流通数量为 222,973,751 股，占公司总股本的比例为

14.96%。

3、本次申请解除限售股份的股东数量为 19 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：              单位：股

序号 股东名称
所持限售股

份总数

本次解除

限售股份

本次实际可

上市流通数

量

质押/冻结

股份数

1 杨立军 107,108,103 42,843,241 26,777,026 45,330,000

2 卢  臻 35,528,542 14,211,417 8,882,136 -

3 张  蕾 6,450,601 6,450,601 6,450,601 -

4 方子恒 6,530,982 2,612,393 2,612,393 -

5 王鲁峰 2,150,200 2,150,200 2,150,200 -

6 汪  丽 2,150,200 2,150,200 2,150,200 -

7 杨  峰 2,150,200 2,150,200 2,150,200 -

8 张杏徽 3,225,300 3,225,300 3,225,300 -

9 黄丽华 3,225,300 3,225,300 3,225,300 -

10 尹  瑛 16,126,501 16,126,501 16,126,501 -

11 冯  菊 1,075,100 1,075,100 1,075,100 -

12 冷  严 8,600,801 8,600,801 8,600,801 -

13 杨  艳 15,911,481 15,911,481 15,911,481 -

14 张小京 5,375,501 5,375,501 5,375,501 -

15
中国风险投资有限

公司 16,126,501 16,126,501 16,126,501 -

16 金石投资有限公司 20,426,902 20,426,902 20,426,902 -

17

天津伍通股权投资

基金合伙企业（有

限合伙）
17,201,602 17,201,602 17,201,602

-

18
高新投资发展有限

公司 59,130,505 59,130,505 59,130,505 -

19
中国宝安集团资产

管理有限公司 5,375,501 5,375,501 5,375,501 -

备注：1、前述所做股份限售承诺股东中韩华、张舜、刘佳春、黄云辉、胡

鑫等五名股东已将自己全部股份进行股份质押，根据相关规定，韩华、张舜、刘

佳春、黄云辉、胡鑫不能进行本次限售股解限申请，待其股份解除质押后，再进

行限售股解限申请。其余 19 名限售股股东的限售股份锁定期将满，将于 2016

年 12 月 26 日起上市流通。

2、股东杨立军为公司董事，持有公司 107,108,103 股，任职期间，每年转让

公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。

3、股东卢臻为公司监事，持有公司 35,528,542 股，任职期间，每年转让公

司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。

四、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问就新研股份本次限售股份上市流通事项发表意见如

下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务

顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市

公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限

售承诺；

    3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券股份有限公司对新疆机械研究院股份有限公司本次限售股份上

市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、发行人股本结构表、限售股份明细数据表；

3、独立财务顾问的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                       新疆机械研究院股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇一六年十二月二十日