证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代码：300
证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简称：红宇新材     公告编号：（2016）118 号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

     湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 17

日发布了《关于持股 5%以上股东计划减持股份的提示性公告》（以下简称“《减

持计划》”），披露了持股 5%以上股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘

江产业投资”）拟于公告披露之日起十五个交易日后至 2016 年 12 月 31 日以集中

竞价交易方式减持不超过 1,200,000 股。截止本公告日，湘江产业投资减持计划

已实施完毕，现将有关事项公告如下：

一、股份减持情况

1、股份减持情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持价格

（元）

减持股数

（股）
减持比例

湘江产业投资

集中竞价交易 20161208 12.290 20,000 0.0045%

集中竞价交易 20161209 12.316 160,000 0.0363%

集中竞价交易 20161215 11.022 380,000 0.0861%

集中竞价交易 20161216 11.086 420,000 0.0952%

集中竞价交易 20161220 11.125 198,480 0.0450%

合  计    1,178,480 0.2671%

2、本次股份减持前后持股比例

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

湘江产业投资

有限责任公司
无限售流通股 22,192,300 5.0289% 21,013,820 4.7618%

金信期货有限 无限售流通股 1,030,500 0.2335% 1,030,500 0.2335%

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司－湘江产

业投资有限责

任公司

合  计 无限售流通股 23,222,800 5.2624% 22,044,320 4.9954%

注：金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司系湘江产业投资为响应中国

证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关

事项的通知》（证监发[2015]51 号）而设立的金信湘江产业增持计划 1号资产管

理计划，湘江产业投资为该资管计划的唯一资产委托人、份额持有人，湘江产业

投资合法拥有全部的委托财产。金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司

为湘江产业投资的一致行动人，其于 2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 21 日累

积增持红宇新材股份 1,030,500 股，其在公司中拥有的权益合并计算。

二、股份减持计划实施情况

截止本公告日，湘江产业投资通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司

无限售流通股 1,178,480 股，占公司总股本的 0.2671% 。至此，上述股份减持

计划已实施完毕。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法

规和规范性文件的规定，同时严格遵守相关承诺。

2、本次减持后, 湘江产业投资及一致行动人合计持有公司股份 22,044,320

股，占本公司总股本的 4.9954%，根据《上市公司收购管理办法》等规定，湘江

产业投资将于同日披露《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、湘江产业投资出具的《减持计划完成的告知函》

2、《简式权益变动报告书》

特此公告。

                                     湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

                                                董 事 会

                                         二〇一六年十二月二十三日