证券代码：002402          证券简称：和而泰          公告编号：2016-097

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于

控股股东、实际控制人及一致行动人转让股份的公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体

成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

●本次减持股份未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于近日

收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人提交的《关于减持深圳和而泰智

能控制股份有限公司股份的告知函》， 2016 年 12 月 23 日，公司控股股东、实

际控制人刘建伟先生通过大宗交易的方式向深圳前海互兴资产管理有限公司（简

称“前海互兴”）转让其持有和而泰无限售条件流通股 21,200,000 股，本次转让

比例占公司目前总股本（830,455,080 股）2.55%。具体情况如下：

一、股东减持目的

伴随着移动互联技术、无线通讯技术、传感技术、大数据与人工智能技术的

飞速发展，互联网产业自身的一场深刻革命已经开始，基于万物互联的新一代互

联网平台（IOT）在全球范围内兴起，经公司治理层慎重分析，2014年以来，公

司在主营业务发展战略上果敢决策，推动智能控制器业务板块向新一代互联网与

大数据运营平台拓展延伸，形成了公司的智能控制器业务板块、新一代互联网与

大数据运营平台板块两大战略格局，目前均处于难得的重大发展机遇期。

公司的新一代互联网与大数据运营服务平台业务，是公司智能控制器业务的

有效延伸，两者均为大数据整体产业链的关键环节，相互促进，共同发展。

公司拟引入深圳前海互兴资产管理有限公司为公司股东，丰富和优化公司股

东结构，并充分利用股东的优质资源，进行产业整合，促进公司在智能控制器领

域、物联网与大数据领域的快速扩张与非线性发展，实现公司业绩快速增长。

前海互兴是在中国证券投资基金业协会备案登记的专业投资公司，作为前海

金融区成长起来的专业金融机构，有着得天独厚的资源与资本优势，并因其骄人

的业绩在行业内拥有较强的影响力。前海互兴的核心团队成员具有丰富的产业与

资本市场经验，在物联网与大数据、消费升级、氢能源、移动互联网、文化创意

传媒、等行业有深厚的积累，并参与了多家上市公司的并购定增与海外收购。前

海互兴秉承客户需求导向的理念，运用专业资本技术解决上市公司成长过程中的

诸多问题，致力于为上市公司在战略并购、公司治理结构、海外收购、股权激励

等方面提供科学的解决方案，同时有效整合市场资源，协助上市公司基于资本的

力量做大做强。

二、股东减持情况

2016年12月23日，刘建伟先生通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持和而

泰无限售条件流通股21,200,000股，本次减持比例为2.55%，本次减持完成后，

刘建伟先生持有和而泰股份为167,275,000股，占公司目前总股本（830,455,080

股）比例为20.14%。

根据2014年4月25日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合

伙）（简称“创和投资”、“一致行动人”）签订的《一致行动协议》(具体详

情请参见公司于2014年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于

非公开发行股票认购人与自然人股东签署一致行动协议的公告》，公告编号：

2014-021)，创和投资为公司实际控制人刘建伟先生的一致行动人，其持有公司

股份80,080,080股，占公司总股本的9.64%。本次减持完成后，刘建伟先生及其

一致行动人合计持有公司股份247,355,080股，占公司总股本的29.79%，仍为和

而泰第一大股东和实际控制人。

（1）股东减持股份情况

http://www.cninfo.com.cn/

股东名称 减持期间 减持数量(股)  减持比例  减持均价

(元/股)

减持方式

刘建伟 2016年12月23日 21,200,000 2.55% 11.20 大宗交易

合计  21,200,000 2.55%

（2）股东本次减持前后持股情况

股东名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）  占总股本比

例（%）

股数（股）  占总股本比例

（%）

刘建伟

合计持有股份  188,475, 000 22.7% 167,275,000 20.14%

其中：

（1）无限售条件

流通股

47,118,750 5.67% 41,818,750 5.04%

（2）高管锁定股 141,356,250 17.02% 125,456,250 15.11%

创和投资 有限售条件流通

股

80，080，080 9.64% 80，080，080 9.64%

总 计  268,555,080 32.34% 247,355,080 29.79%

注：合计数与各分项数值之和尾数存在差异为四舍五入的原因造成。

（3）除本公告情形外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司

上市以来未曾减持公司股份。

三、承诺及履行情况

（1）刘建伟先生 2008 年 6 月 25 日承诺：自公司股票上市之日起三十六个

月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部

分股份；作为董事的股东承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有

的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

（2）一致行动人创和投资 2014年 10月 21日承诺：自公司该次非公开发行

1,601.6016 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内不

转让创和投资本次认购的和而泰股票，也不由和而泰回购该部分股份。

（3）在《关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告》中，刘建伟先生

作为提议人、5%以上股东及公司董事披露了未来 6个月内的减持计划，具体如下：

自 2016 年 6 月 19 日披露的《关于 2016 年半年度利润分配预案的预披露公

告》起 6个月内无减持计划。

以上承诺已严格遵照执行，本次减持行为不违反其股份锁定的承诺。

四、控股股东、实际控制人及一致行动人所持有的公司股票权利受限情况

截止目前，刘建伟先生持有公司股份167,275,000股（其中高管锁定股

125,456,250股，无限售流通股41,818,750股），刘建伟先生处于累计质押状态的

股份数量为146,056,250股，占其所持公司股份总数的87.32%，占公司总股本的

17.59%；尚余21,218,750股未质押。

一致行动人创和投资持有和而泰股份数量为80,080,080股，占公司总股本的

9.64%，均为有限售条件流通股，限售期自2014年11月6日起 36个月，创和投资

处于质押状态的股份数量为80,080,080股，占其所持公司股份总数的100%，占公

司总股本的9.64%。

五、其他相关说明

1、本次控股股东、实际控制人减持符合《上市公司收购管理办法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次权益转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

3、公司不存在在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做

出的最低减持价格等承诺情形；

4、刘建伟先生拟在未来6个月内继续通过大宗交易的方式，向前海互兴转让

其持有的和而泰股份18,800,000股，占公司目前总股本的2.26%，如果未来控股

股东、实际控制人及其一致行动人所持上市公司股份发生变动，公司将严格按照

有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务；

5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺，连续六个月内通过证

券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

六、备查文件

《关于减持深圳和而泰智能控制股份有限公司股份的告知函》

特此公告

                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

                                       二〇一六年十二月二十三日