证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2016-136

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东承诺不减持公司股票的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三七互娱”）

于 2016 年 12 月 25 日接到公司持股 5%以上股东曾开天先生签署的《关于不减

持公司股份的承诺函》，现将具体内容公告如下：

“本人曾开天，持有公司股份 369,304,174 股，为公司持股 5%以上的股东。

本人所持有的部分公司股票 110,791,252 股已于 2016 年 10 月 27 日上市流通，

另有 110,791,252 股也将在 2016 年末到期届满可以上市流通。但因本人看好公

司未来的发展，认可公司的长期投资价值，本人自愿承诺：自本承诺出具之日起

未来 12 个月内不减持所持公司股票。”

公司董事会将督促曾开天先生严格遵守本承诺。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇一六年十二月二十五日