证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临 2016-106

证券代码：136124             证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司股东涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业

（有限合伙）权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动为股东减持，未触及要约收购

本次权益变动不构成公司控股股东及实际控制人发生变化

一、权益变动的基本情况

公司于 2016 年 12 月 26 日收到公司股东涛石能源股权投资基金（上海）合

伙企业（有限合伙）（简称“涛石能源”）发来的《新奥生态控股股份有限公司简

式权益变动报告书》，涛石能源自 2016 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 26 日，通

过上海证券交易所大宗交易系统累计出售本公司无限售条件流通股 1,603,700

股，减持数量占公司总股本的 0.1627%，减持完成后持股数量占公司总股本的

4.99%，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的涛石能源出

具的《新奥生态控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

涛石能源本次减持前持有公司股份 50,892,951 股，占公司总股本的 5.16%；

本次权益变动后，尚持有公司股份 49,289,251 股，占公司总股本的 4.99%。

二、信息披露义务人基本情况

企业名称：涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：李山

统一社会信用代码：91310000563100259J

企业类型：有限合伙

成立日期：2010 年 10 月 18 日

经营期限：2017 年 10 月 17 日

经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：涛石股权投资管理（上海）股份有限公司（基金管理人）

通讯地址：上海市淮海中路 300 号 47 楼(18)

三、所涉及后续事项

上述权益变动情况不导致公司控股股东、实际控制人的变化。

涛石能源计划在未来 12 个月内根据市场的情况通过大宗交易或竞价交易等

方式减持持有的全部剩余本公司的股票，并将按照相关法律法规履行信息披露义

务。

本次权益变动详细情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.

cn）的涛石能源出具的《新奥生态控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

                                         新奥生态控股股份有限公司

      董  事  会

二〇一六年十二月二十六日