股票代码：601558           股票简称：华锐风电         编号：临 2016-040

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于第一大股东减持及第一大股东变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，未触及要约收购

 公司不存在控股股东、实际控制人，本次权益变动未导致公司控股股东、

实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月

29 日收到公司股东萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）（以下简称“萍乡富海”）

递交的《华锐风电科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称

“权益变动报告书”）。

本次权益变动前，萍乡富海持有公司股份 1,197,303,370 股，占华锐风电总

股本的 19.853802%。根据收到的权益变动报告书称，萍乡富海于 2016 年 12 月

26 日、2016 年 12 月 28 日、2016 年 12 月 29 日通过上海证券交易所大宗交易系

统分别减持 78,500,000 股、100,000,000 股、123,030,000 股，累计减持公司无

限售条件流通股 301,530,000 股，占公司总股本的 5.000000%；减持后，萍乡富

海持有公司股票 895,773,370 股，占公司总股本的 14.853802%。因萍乡富海与

华锐风电部分股东之间存在未决诉讼，所持股份仍有涉诉部分为 306,310,127

股，此次权益变动后萍乡富海持有可上市流通股份为除前述涉诉股份外的

589,463,243 股。

具体情况如下：

1、本次股东减持基本情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%）

萍乡富海

大宗交易 2016 年 12 月 26 日 78,500,000 1.301695

大宗交易 2016 年 12 月 28 日 100,000,000 1.658210

大宗交易 2016 年 12 月 29 日 123，030，000 2.040095

合计 / 301,530,000 5.000000

2、本次股东减持前后持股情况

股东名称

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

萍乡富海 1,197,303,370 19.853802 895,773,370 14.853802

    因上述减持行为，公司股东大连重工•起重集团有限公司（以下简称“重工

起重”）被动成为公司第一大股东，重工起重现持有公司无限售条件股份

1,016,940,000股，占公司总股本的16.862999%。

二、其他说明

1、公司不存在控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股

东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动属于减持，未触及要约收购。

3、本次权益变动后，信息披露义务人萍乡富海在未来 12 个月内无增持上市

公司股份的计划，根据自身实际情况有进一步减持上市公司股份的计划。

4、本次权益变动涉及信息披露义务人萍乡富海披露简式权益变动报告书，

详 见 本公 司于  2016 年  12 月  30 日刊 登 于上 海证 券交易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《华锐风电股份有限公司简式权益变动报告书（萍乡富

海）》。

5、公司已提请重工起重按照有关规定向公司提供相关权益变动报告书，公

司在收到相关权益变动报告书后及时予以公告。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日