证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代码：600661      股票简称：新南洋      编号：临 2016-076

上海新南洋股份有限公司

关于实施上海交大昂立股份有限公司

部分股权市值管理情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营班子实施部分昂立

股权市值管理的议案》内容,公司经营班子拟定了进行上海交大昂立股份有限公司

（以下简称“交大昂立”）总股本 5%之内的股份市值管理操作计划。2016年 6月 17

日，公司向交大昂立发出了《上海新南洋股份有限公司关于减持上海交大昂立股份

有限公司部分股权计划的告知函》，内容如下：出于本公司发展教育培训业务的资金

需要，根据公司 2014 年度股东大会批准的关于对公司经营班子实施部分昂立股权市

值管理的授权，拟从本减持告知函发送之日起十五个交易日后的六个月内，通过集

中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过交大昂立总股本比例 3%的股票（若此期间

有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），任意三

个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过总股本比例的 1%。减持价格将按照

减持实施时的市场价格确定（详细内容参见交大昂立 2016 年 6 月 18 日发布的临时

公告 2016-066《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》和临时公告 2016-067《关

于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告》）。

2016 年 6 月 21 日，交大昂立发布《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本

实施公告》（详见交大昂立临时公告 2016-068），交大昂立以 2015 年末总股本 31,200

万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 468,000,000 股，

此部分新增无限售条件流通股份上市流通日为 2016 年 6 月 29 日。本公司持有交

大昂立股份数量变更为 139,199,530股。

公司于 2016 年 7 月 11 日至 12 月 28 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交

易方式累计减持了交大昂立无限售条件流通股 2200万股。2016年 7 月 10日（本次

累计减持前），公司持有交大昂立股份总数为 139,199,530股，占交大昂立总股本的

17.846%。截止 2016 年 12月 29日（本次累计减持后）,公司还持有交大昂立股份总

数为 117,199,530 股，占交大昂立总股本的 15.026%，全部为无限售条件流通股。

公司实施本次市值管理计划累计出售交大昂立股票 2200万股，经初步估算，本

项交易将产生投资收益约 1.4亿元，对公司 2016年度净利润影响重大。以上数据仅

为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年年度报告为准，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                         2016 年 12月 30日