证券代码：603300       证券简称：华铁科技         公告编号：临2016-076

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于简式权益变动报告书补充说明的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）受信息披露义务人

胡敏先生委托，于 2016 年 12 月 30 日披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有

限公司简式权益变动报告书》（以下简称“报告书”），根据法律法规及相关制度要

求，现就《报告书》 相关事项进行补充说明，具体如下：

《报告书》第三节 权益变动目的及持股计划原文为：

一、 本次权益变动的目的：

本次交易，是信息披露义务人出于自身资金需求。

二、本报告书签署之日至未来十二个月内，信息披露义务人视市场情况不排

除继续减持华铁科技股票的可能。请广大投资者注意投资风险。

现补充修订为：

一、 本次权益变动的目的：

本次交易，是信息披露义务人出于自身资金需求。

二、本报告书签署之日至未来十二个月内，信息披露义务人将继续减持其持

有的华铁科技股票，减持区间为0.1%--4.9998%。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

 2016 年 12 月 30 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。