证券代码：000627                股票名称：天茂集团              公告编号：2017-001

天茂实业集团股份有限公司

关于控股子公司国华人寿保险股份有限公司

减持天津天海投资发展股份有限公司股份的公告

一、交易概述

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）控股子公司——国华人寿保险股份

有限公司（以下简称“国华人寿”）通过“国华人寿保险股份有限公司-万能三号”（以

下简称“万能三号”）持有天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”）

419,030,100 股 A 股无限售条件流通股，占天海发展总股本的 14.45%。万能三号拟在天

海投资披露相关国华人寿减持计划的提示性公告之日起未来二十四个月通过集中竞价

交易或大宗交易方式减持天海投资股份不超过 419,030,100 股（占天海投资总股本的

14.45%）。若减持期间天海投资有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息

事项的，则减持数量将相应进行调整。在减持期间，国华人寿将严格按照相关规定执行。

国华人寿减持天海投资股份不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

2016年5月4日，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《授权国华人寿保险股

份有限公司董事会及投资决策委员会按<投资决策授权机制>进行投资决策的议案》，本

次国华人寿减持天海投资股份在国华人寿投资决策委员会权限内，无需本公司进行审批。

二、天津天海投资发展股份有限公司的基本情况

1、公司名称：天津天海投资发展股份有限公司

2、注册地址：天津市天津空港经济区中心大道华盈大厦 803

3、企业性质：股份有限公司

4、法定代表人：刘小勇

5、注册资本：2,899,337,783 元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

6、成立日期：1996 年 10 月 23 日

7、统一社会信用代码：911201181030621752

   8、经营范围：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱

租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船

舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；

国际船舶管理业务、国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。

 9、主要股东：海航物流集团有限公司持有天海投资 20.76%股权，系天海投资第

一大股东。国华人寿保险股份有限公司—万能三号持有天海投资 14.45%股权，系天海投

资第二大股东。

 10、天海投资系股份有限公司，转让股权无优先受让权的限制。

      11、财务情况

                                                          单位：万元

12、国华人寿通过万能三号自 2014 年 12 月认购天海投资非公开发行 419,030,100

股限售流通股，初始投资成本约 25.06 亿元，（详情请参阅天海投资于 2014 年 12 月 31

日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》），于 2015 年 12 月 30 日上市流通。万能

三号自认购日至今未进行减持，截至本公告披露日，万能三号持有天海投资股份

419,030,100 股，占天海投资总股本的 14.45%，该股份为无限售条件流通股。不存在抵

押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不

存在查封、冻结等司法措施。

13、国华人寿减持天海投资股份不涉及债权债务的转移。

项目 2016 年 9 月 30 日（未经审计） 2015 年 12 月 31 日（审计）

资产总额 1410270.18 1278297.71

负债总额 166613.65 56638.66

应收款项总额 44423.59 28870.43

净资产 1235284.42 1213648.64

 2016 年 1-9 月 2015 年度

营业收入 153755.41 72018.77

营业利润 17476.29 29279.4

净利润 21459.78 24773.4

经营活动产生的现金流量

净额

-52973.68 -4003.62

14、国华人寿减持天海投资股份不会导致本公司合并报表范围变更。

三、国华人寿减持天海投资股份的主要内容

1、减持数量：减持股份数量合计不超过419,030,100股，减持比例合计不超过天海

投资总股本的14.45%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除

权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。

2、减持方式：集中竞价交易或大宗交易

3、减持期间：在天海投资披露相关国华人寿减持计划的提示性公告之日起二十四

个月内，国华人寿将严格按照相关规定执行。

4、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

四、涉及减持股份的其他安排

国华人寿减持天海投资股份不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及公司股权转

让或者高层人事变动计划等其他安排。

五、减持股份的目的和对公司的影响

国华人寿通过万能三号减持参与的天海投资非公开增发股票以实现投资收益，是国

华人寿日常的资金运用行为，本公司将根据国华人寿实际减持天海投资股份的情况按照

相关规定进行信息披露。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日

 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