证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：临 2017-006

滨化集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日收到上海证券

交易所《关于对滨化集团股份有限公司有关股权转让及媒体报道事项的问询函》（上

证公函【2017】0078 号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：

“2017 年 1 月 4 日，你公司披露，股东滨州市国资委通过大宗交易减持其持有

的你公司 29,700,100 股，占公司总股本的 2.50%。同月 6 日，你公司披露，控股股

东张忠正及其一致行动人与滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称

水木有恒）签署《股份转让协议》，拟向水木有恒转让其持有的你公司 71,557,229

股，占公司总股本的 6.02%。同月 9 日，相关媒体刊登《第一大股东易主 滨化股份

力求脱胎换骨》《滨化股份：股东转换或为产业升级铺路 受让方隐现清华身影》等文

章，报道了你公司的本次股权转让的背景和影响。

针对你公司本次股权转让及媒体报道等事宜，根据本所《股票上市规则》第 17.1

条等规定，请你公司、控股股东及其一致行动人、水木有恒及其股东等有关各方，本

着对投资者负责的态度，就以下事项进行进一步核实并予以补充披露：

一、近期，你公司的日常生产经营和基本面是否发生重大变化，是否存在未披露

的可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

二、媒体报道指出，水木有恒在签订《股份转让协议》前，已持有你公司 2970.01

万股，与 1 月 4日滨州市国资委的减持数量吻合，猜测本次大宗交易的受让方同为水

木有恒；1月 6日，公司再现一笔大宗交易，成交数量为 2688.1 万股，占股本的 2.26%，

其买卖营业部与滨州市国资委第一次大宗交易的营业部一致，猜测本次交易仍为滨州

市国资委减持给水木有恒。水木有恒或已成为公司单一第一大股东。本次股权转让非

常有序，各方保持了高度的默契，此前进行了细致的安排。请核实上述媒体报道是否

属实，并补充披露：

1.前述股权转让是否属于一揽子交易。如是，说明水木有恒分步进行一揽子交易

的主要原因、目前的持股情况、是否已经成为你公司单一第一大股东；如否，请予以

针对性澄清；

2.你公司、控股股东张忠正及其一致行动人、滨州市国资委、水木有恒及其股东

方之间，是否就股权转让事项进行接触，对前述股权转让是否达成了有关默契、协议

或安排。如是，请补充披露协议或安排的具体内容、主要目的、后续计划；如否，请

予以针对性澄清。

三、媒体报道，公司目前面临主要股东和管理团队年龄结构老化、新老交替、技

术更新、发展后劲不强等问题。同时，水木有恒的股东方拥有清华大学、清华工研院

的背景，公司有望通过引入水木有恒注入新的活力。请核实上述媒体报道是否属实，

并补充披露：

1.结合公司现任控股股东张忠正及其一致行动人未来 12 个月内的增减持计划，

和媒体报道公司面临的有关问题，进一步说明控股股东减持股票的主要原因和意图，

并明确是否存在改变对上市公司控制地位的意图和安排；

2.结合水木有恒未来 12 个月内的增减持计划，说明本次大额增持公司股票的原

因和目的，并明确是否谋求上市公司控制权，是否拟参与上市公司的经营管理，包括

派驻董事、管理层、技术团队等。如是，请详细说明相关安排和计划；如否，请针对

媒体报道做出针对性澄清。

四、媒体报道指出，此前 2016 年 8 月，张忠正畅想了与清华工研院的合作构想，

公司与清华工研院的交流协作正在进一步推进中，并已在多个领域初步形成了共识。

本次公司股权层面的调整可能只是滨州市、公司与清华工研院合作的一部分，随之而

来的可能会有技术合作、人才交流及重大项目落地。请核实上述媒体报道是否属实，

并补充披露你公司与清华工研院等相关方是否达成了有关合作意向或协议，后续是否

还有其他合作事项。如是，请披露相关具体情况；如否，请予以针对性澄清，并进行

充分的风险提示。

五、请你公司核实并披露公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行

动人近一个月内买卖公司股票的情况。

请你公司于 2017 年 1 月 13 日之前，核实上述事项并进行公告，同时以书面形式

回复我部。”

对于问询函所提问题，公司将尽快完成核查及回复，并及时披露问询函回复。公

司提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以

上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一七年一月十日