证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2017 临-07

福建闽东电力股份有限公司

关于控股股东出具不减持公司股份承诺函的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或

“闽东电力”）于 2017 年 1 月 10 日收到公司控股股东宁德市国有资

产投资经营有限公司（以下简称“宁德国投”）出具的《承诺函》，

主要内容如下：

鉴于福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）拟非

公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），宁德国投作为闽东电

力控股股东，现就本次发行有关事项出具以下声明承诺：

宁德国投及具有控制关系的关联方从本次非公开发行股票首次

定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持闽东电力股票

的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后六个月内不

减持所持有的闽东电力股票。

 特此公告。

                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                               2017 年 1 月 11 日