证券代码：600537       证券简称：亿晶光电          公告编号：2017-003

亿晶光电科技股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东利润补偿义务

履行安排的提示性公告

重要内容提示：

●本次权益变动属于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光

电”）控股股东及实际控制人荀建华将其持有的公司股份 89,287,992 股协议转让

给深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”），系荀建华减持，

勤诚达投资增持，不触及要约收购。

●荀建华与勤诚达投资签署的《股份转让协议》自勤诚达投资董事会审议通过

后生效。

●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●出让方对亿晶光电负有利润补偿义务。就此，股份转让协议已经明确，向亿

晶光电全额支付补偿专款（计 69,523.30 万元）为标的股份过户登记的前提条件，

双方应在标的股份过户登记之前将补偿专款从共管账户全额支付予亿晶光电。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2016年1月11日收到控股股东及实际控制人荀建华《关于亿晶光电科

技股份有限公司股权转让的函》，获悉荀建华与勤诚达投资于2017年1月11日签

署了《股份转让协议》。荀建华拟通过协议转让的方式，将其持有的公司89,287,992

股无限售流通股（占公司总股本的7.59%）转让给勤诚达投资。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次权益变动后，荀建华将持有亿晶光电 267,863,978 股股份，占亿晶光电

总股本的 22.77%，勤诚达投资将持有亿晶光电 89,287,992 股股份，占亿晶光电

总股本的 7.59%。本次股份转让具体变动情况如下：

股东名称 本次股份转让前 本次股份转让后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

荀建华 357,151,970 30.36% 267,863,978 22.77%

勤诚达投资 0 0 89,287,992 7.59%

二、信息披露义务人基本情况

（一）出让方基本情况

名称：荀建华

性别：男

国籍：中国

身份证号：3204221962********

通讯地址：江苏省常州市金坛区金武路 18 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

荀建华先生为公司控股股东及实际控制人，在公司任董事长兼总经理职务。

（二）受让方基本情况

名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

统一社会信用代码：91440300058972734D

法定代表人：廖新源

企业类型：有限责任公司（法人独资）

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7006 号富春东方大厦 20 楼

经营范围：投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；

投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（在合法取得土地使用权的范

围内进行房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的

项目除外）

主要股东：深圳市勤诚达集团有限公司（持有勤诚达投资 100%股份）

三、股份转让协议的主要内容

1、协议当事人

出让方：荀建华

受让方：深圳市勤诚达投资管理有限公司

2、转让标的

荀建华合法持有的亿晶光电 89,287,992股股份，占亿晶光电总股本的 7.59%，

均是 A 股普通股，均是无限售条件流通股，每股面值 1 元。

3、转让价款

标的股份的转让款总额为壹拾伍亿元整，前述转让款中包括补偿专款

69,523.30 万元。

4、关于补偿专款

根据承诺人与亿晶光电之间的利润补偿方案及荀建华于 2014年 9月 26日向

亿晶光电作出的相关承诺，承诺人承诺放弃利润分配的金额为 76,647.05 万元，

荀建华必须在亿晶光电实施 2019 年度利润分配方案之日起两个月内，就承诺人

已累计放弃利润分配的金额不足其承诺放弃分配的金额的，差额部分由荀建华以

现金方式补足。

截至股份转让协议签署日，荀建华为履行利润补偿义务，而需支付予亿晶光

电的利润补偿款为 69,523.30 万元。为切实履行利润补偿义务，受让方根据股份

转让协议约定在支付标的股份的转让款时，将其中的 69,523.30 万元（即补偿专

款）支付至共管账户以专项用于荀建华对亿晶光电的利润补偿。向亿晶光电全额

支付补偿专款为标的股份过户登记的前提条件，双方应在标的股份过户登记之前

将补偿专款从共管账户全额支付予亿晶光电。

5、付款安排

《股份转让协议》生效之日起的 3 个交易日内受让方将标的股份转让款支付

至双方共管账户。补偿专款在标的股份过户登记之前由共管账户全额支付予亿晶

光电，剩余的股份转让款在标的股份过户登记至受让方名下后当日由共管账户转

账至出让方指定的个人账户。

6、协议生效条件

《股份转让协议》自深圳市勤诚达投资管理有限公司董事会审议通过本次交

易后生效。

四、所涉及后续事项

本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将持续关注

本次股权转让进展，并按规定履行信息披露义务。

本次权益变动涉及信息披露义务人荀建华、勤诚达投资分别披露简式权益变

动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》上披露的《亿晶光电科技股份有限公司简式权益变动

报告书（荀建华）》及《亿晶光电科技股份有限公司简式权益变动报告书（深圳

市勤诚达投资管理有限公司）》。

五、控股股东利润补偿义务履行安排的说明

根据承诺人与亿晶光电之间的利润补偿方案及荀建华于 2014年 9月 26日向

亿晶光电作出的相关承诺，承诺人承诺放弃利润分配的金额为 76,647.05 万元，

荀建华必须在亿晶光电实施 2019 年度利润分配方案之日起两个月内，就承诺人

已累计放弃利润分配的金额不足其承诺放弃分配的金额的，差额部分由荀建华以

现金方式补足。

截至目前，根据公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度利润分配方案，承

诺人 2013 年度、2014 年度及 2015 年度已放弃利润分配并计入公司资本公积的

金额分别为 1,021.56 万元、2,066.00 万元、4,036.20 万元。荀建华为履行利润补

偿义务，而需支付予亿晶光电的利润补偿款为 69,523.30 万元（注：若出现合计

数尾数与分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成）。根据《股

份转让协议》约定，本次《股份转让协议》生效之日起的 3 个交易日内受让方将

标的股份转让款支付至共管账户，补偿专款在标的股份过户登记之前由共管账户

全额支付予亿晶光电。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

 2017 年 1 月 11 日