云南云维股份有限公司 关于公司前十大股东持股情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份"或"公司") 因筹划重大资 产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票自 2017年1月11日起继续停牌(详见公司临2017-002号公告)。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定, 现将本次截至停牌前1个交易日(2017年1月10日)公司的股东总人数、前十 大股东、前十大流通股股东的持股情况公告如下:

一、2017年1月10日公司股东总人数

截至 2017 年 1 月 10 日,公司股东总人数为 33.750 户。

二、2017年1月10日公司前十大股东情况

序号	股东名称	持股数量	持有有限 售条件股 份数量 (股)	持股比 例	股份种类
1	云南云维集团有限公司	437761237	0	35. 52%	人民币普通股
2	云南煤化工集团有限公司	173415215	0	14. 07%	人民币普通股
3	云南云维股份有限公司破产企 业财产处置专用账户	107751253	0	8. 74%	人民币普通股
4	云南省国有资本运营有限公司	34052575	0	2.76%	人民币普通股
5	黄碧光	12728825	0	1.03%	人民币普通股

序号	股东名称	持股数量	持有有限 售条件股 份数量 (股)	持股比例	股份种类
6	中信银行股份有限公司昆明分 行	8271827	0	0. 67%	人民币普通股
7	中国证券金融股份有限公司	7953764	0	0. 65%	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司昆明分 行	7168043	0	0. 58%	人民币普通股
9	中国民生银行股份有限公司曲 靖分行	5787037	0	0. 47%	人民币普通股
10	交通银行股份有限公司	5365325	0	0. 44%	人民币普通股

三、2017年1月10日公司前十大流通股股东情况

序 号	股东名称	持股数量	持股比 例	股份种类
1	云南云维集团有限公司	437761237	35. 52%	人民币普通股
2	云南煤化工集团有限公司	173415215	14. 07%	人民币普通股
3	云南云维股份有限公司破产企业财产处置 专用账户	107751253	8.74%	人民币普通股
4	云南省国有资本运营有限公司	34052575	2. 76%	人民币普通股
5	黄碧光	12728825	1.03%	人民币普通股
6	中信银行股份有限公司昆明分行	8271827	0.67%	人民币普通股
7	中国证券金融股份有限公司	7953764	0.65%	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司昆明分行	7168043	0. 58%	人民币普通股
9	中国民生银行股份有限公司曲靖分行	5787037	0. 47%	人民币普通股
10	交通银行股份有限公司	5365325	0.44%	人民币普通股

公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)为云维股份选定的信息披露媒体,云维股份所有信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定,根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会 2017年1月13日