股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2017-003

陕西建设机械股份有限公司

关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化；

● 本次减持后，公司股东广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、上海

晋宇投资管理有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、上海力鼎财富成长创业投资中心

（有限合伙）、上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）、上海力鼎明阳创业投资管

理中心（有限合伙）、广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）、上海建新创业投资

中心（有限合伙）共 8 名一致行动人将不再是持有公司 5%以上股份的股东。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 27 日发布了《关

于股东减持股份计划的公告》（公告编号 2016-079），公司股东广州力鼎凯得创业投资有

限合伙企业（有限合伙）、上海晋宇投资管理有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、

上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）、上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限

合伙）、上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）、广州力鼎恒益投资有限合伙企业

（有限合伙）、上海建新创业投资中心（有限合伙）共 8 名一致行动人（以下简称“力

鼎凯得及其一致行动人”）因自身企业经营发展需要，计划自减持计划公告之日起 15个

交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过

49,050,000股，减持比例合计不超过公司总股本 636,764,203股的 7.70%。

2017 年 1 月 13 日，公司收到力鼎凯得及其一致行动人《力鼎凯得及其一致行动人
关于减持建设机械（代码：600984）的情况通知》，现将力鼎凯得及其一致行动人减持

情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

力鼎凯得及其一致行动人于 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 1 月 13 日期间，通过上

海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股 23,713,000 股，占公司总

股本的 3.7240%。

具体情况如下：

序号 名称 减持方式 减持数量 减持比例

1
上海力鼎投资管理有限公

司
大宗交易 5,000,000 0.79%

2
上海晋宇投资管理有限公

司
大宗交易 12,631,600 1.98%

3
上海力鼎明阳创业投资管

理中心（有限合伙）
大宗交易 3,571,400 0.56%

4
广州力鼎凯得创业投资有

限合伙企业（有限合伙）
大宗交易 2,510,000 0.39%

—— 合  计 —— 23,713,000 3.7240%

本次权益变动前，力鼎凯得及其一致行动人合计持有公司股份 55,550,000 股，占

公司总股本的 8.7238%；本次权益变动后，合计持有本公司股份数 31,837,000 股，占公

司总股本的 4.9998%，不再是公司持股 5%以上的股东。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及披露收购

报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

2、本次减持后，力鼎凯得及其一致行动人不再是持有公司 5%以上股份的股东；本

次权益变动的具体情况详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《陕西建设机械股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董  事  会

二〇一七年一月十四日