证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：临 2017-007

滨化集团股份有限公司

关于回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容及风险提示：

 未来 12 个月内，公司实际控制人拟合计减持公司股份的比例不超过 1.5%，

但不转移公司控制权，公司实际控制人不发生变更；

 未来 12 个月内，水木有恒不谋求公司控制权；水木有恒通过受让滨州市国

资委所持公司 2.26%的股份，已完成其增持公司股份比例不低于 2%的计划，未来 12

个月将不再增持公司股份。

 水木有恒计划通过提名董事（1 名）、对接技术合作等方式参与公司未来产

业发展规划、技术升级改造等事项，但目前就该等事项暂无具体的实施计划及安排。

 公司与清华工研院未就有关合作事宜达成任何具体协议和安排，双方也未对

后续其他合作事项作具体安排，合作尚未实际开展，合作事宜存在一定的不确定性。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日收到上海证券

交易所《关于对滨化集团股份有限公司有关股权转让及媒体报道事项的问询函》（上

证公函【2017】0078 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对股权转让及媒体报道

等相关事项进行补充披露。公司现将《问询函》中相关问题回复如下：

一、近期，你公司的日常生产经营和基本面是否发生重大变化，是否存在未披

露的可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司回复：

近期，公司日常生产经营稳定，基本面未发生重大变化，不存在未披露的可能对

公司股价产生较大影响的重大事件。

二、媒体报道指出，水木有恒在签订《股份转让协议》前，已持有你公司 2970.01

万股，与 1 月 4 日滨州市国资委的减持数量吻合，猜测本次大宗交易的受让方同为

水木有恒；1 月 6 日，公司再现一笔大宗交易，成交数量为 2688.1 万股，占股本的

2.26%，其买卖营业部与滨州市国资委第一次大宗交易的营业部一致，猜测本次交易

仍为滨州市国资委减持给水木有恒。水木有恒或已成为公司单一第一大股东。本次

股权转让非常有序，各方保持了高度的默契，此前进行了细致的安排。请核实上述

媒体报道是否属实，并补充披露：

1.前述股权转让是否属于一揽子交易。如是，说明水木有恒分步进行一揽子交

易的主要原因、目前的持股情况、是否已经成为你公司单一第一大股东；如否，请

予以针对性澄清；

2.你公司、控股股东张忠正及其一致行动人、滨州市国资委、水木有恒及其股

东方之间，是否就股权转让事项进行接触，对前述股权转让是否达成了有关默契、

协议或安排。如是，请补充披露协议或安排的具体内容、主要目的、后续计划；如

否，请予以针对性澄清。

公司回复：

经公司核实，上述报道部分属实。其中，对各笔交易情况的报道属实，交易情况

如下：

2017 年 1 月 5 日，公司控股股东、实际控制人张忠正及其一致行动人（张忠正、

石秦岭、王树华、王黎明、金建全、初照圣、李德敏、杜秋敏、刘维群、赵红星等十

人）与滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）签署《股

份转让协议》，拟通过协议转让方式向水木有恒转让其所持有的公司股份共计

71,557,229 股，占公司总股本的 6.02%。

本次股权转让协议签订前，水木有恒已于 2016 年 12 月 30 日通过上海证券交易

所大宗交易系统受让滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国

资委”）持有的公司股份 29,700,100 股，受让比例为 2.50001%。

公司已按规定对上述权益变动进行了披露，详见公司于 2017 年 1 月 4 日披露的

临 2017-001 号公告及《滨化股份简式权益变动报告书》，于 2017 年 1 月 5 日披露的

临 2017-003 号公告及《滨化股份简式权益变动报告书》（修订版），于 2017 年 1 月 6

日披露的《滨化股份关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（临

2017-004）、《滨化股份简式权益变动报告书》（张忠正及其一致行动人）、《滨化股份

简式权益变动报告书》（水木有恒），于 2017 年 1 月 7 日披露的临 2017-005 号公告、

《滨化股份简式权益变动报告书》（张忠正及其一致行动人）（修订版）、《滨化股份简

式权益变动报告书》（水木有恒）（修订版）。

2017 年 1 月 6 日，水木有恒再次通过大宗交易系统受让滨州市国资委持有的公

司股份 26,881,032 股，占公司总股本的 2.26%。水木有恒完成了《滨化股份简式权

益变动报告书》（水木有恒）（修订版）中未来 12 个月内增持公司股份不低于 2%之计

划。

上述交易完成后，水木有恒持有公司股份 128,138,361 股，持股比例为 10.79%，

已成为公司单一第一大股东。水木有恒未来 12 个月将不再增持公司股份。

关于本次股权转让前进行了细致安排的报道不属实，本次股权转让前各方进行过

接触沟通，但并未就本次股权转让进行细致安排。

现将相关情况补充披露如下：

1.前述股权转让，属于一揽子交易。水木有恒分步进行一揽子交易是为了减少市

场波动，同时使交易和公司信息披露符合《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让

所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法律法规的规定。

上述一揽子交易完成后，水木有恒持有公司股份 128,138,361 股，持股比例为

10.79%；张忠正持有公司股份 99,792,000 股，持股比例为 8.40%；滨州市国资委持

有公司股份 32,518,868 股，持股比例为 2.74%。水木有恒已成为公司单一的第一大

股东。张忠正及其一致行动人合计持股 286,228,915 股，持股比例为 24.09%，仍为

公司控股股东、实际控制人。

2.2016 年 7 月，滨州市人民政府与北京清华工业开发研究院（以下简称“清华

工研院”）签署战略合作协议。之后，滨州市国资委与清华工研院、公司董事长张忠

正（其他一致行动人未参与）进行接触沟通，各方就股权转让意向达成了共识，但在

股权转让的具体时间、数量、价格方面一直未达成确定性安排，亦未就一揽子交易达

成任何书面协议。在交易过程中随时可能因转让方、受让方自身及市场、政策等方面

的原因取消或改变交易。只是随着交易在依照国有股权转让及信息披露的有关规定逐

步完成后，才形成上述一揽子交易。故媒体报道的细致安排并不属实。

三、媒体报道，公司目前面临主要股东和管理团队年龄结构老化、新老交替、

技术更新、发展后劲不强等问题。同时，水木有恒的股东方拥有清华大学、清华工

研院的背景，公司有望通过引入水木有恒注入新的活力。请核实上述媒体报道是否

属实，并补充披露：

1.结合公司现任控股股东张忠正及其一致行动人未来 12 个月内的增减持计划，

和媒体报道公司面临的有关问题，进一步说明控股股东减持股票的主要原因和意图，

并明确是否存在改变对上市公司控制地位的意图和安排；

2.结合水木有恒未来 12 个月内的增减持计划，说明本次大额增持公司股票的原

因和目的，并明确是否谋求上市公司控制权，是否拟参与上市公司的经营管理，包

括派驻董事、管理层、技术团队等。如是，请详细说明相关安排和计划；如否，请

针对媒体报道做出针对性澄清。

公司回复：

媒体报道的“公司目前面临主要股东和管理团队年龄结构老化、新老交替、技术

更新、发展后劲不强等问题”不属实。公司目前主要自然人股东张忠正及其一致行动

人中部分人员已离职，不再参与公司生产经营管理。公司目前的经营管理团队能够胜

任各自职责，公司生产经营稳定。公司通过实施技术改造、开发新产品延伸产业链等

举措，不断提高可持续发展能力。公司不存在媒体报道的上述问题。

媒体报道的“水木有恒的股东方拥有清华大学、清华工研院的背景，公司有望通

过引入水木有恒注入新的活力”属实。水木有恒的出资人为光大兴陇信托有限责任公

司、山东黄河三角洲创业发展集团有限公司、北京工研科技孵化器有限公司（以下简

称“北京工研”）。其中，北京工研的股东清华工研院，是由北京市人民政府和清华大

学共同组建和管理的事业单位法人。通过引入水木有恒成为公司单一第一大股东，有

利于公司与清华工研院在人才、技术等方面开展合作。

1.公司现任控股股东张忠正及其一致行动人未来 12 个月内拟合计减持不超过

1.5%的公司股份，其受让方为不特定投资者，不包含水木有恒。减持的目的在于优化

公司股权结构，增强公司股票二级市场流动性。未来 12 个月内，张忠正及其一致行

动人不存在改变对上市公司控制地位的意图和安排，也不会解除一致行动关系。

2.水木有恒本次大额增持公司股份的原因，在于其看好公司的良好基础及未来发

展前景，清华工研院在化工材料领域具有技术与人才的资源储备，未来与公司发展有

一定协同效应。如前所述，上述一揽子交易完成后，水木有恒未来 12 个月将不再增

持公司股份。水木有恒在未来 12 个月内没有谋求公司控制权的计划与安排。水木有

恒计划通过提名董事（1 名）、对接技术合作等方式参与公司未来产业发展规划、技

术升级改造等事项，以助力公司发展，但目前没有详细具体的实施计划以及安排。

四、媒体报道指出，此前 2016 年 8 月，张忠正畅想了与清华工研院的合作构想，

公司与清华工研院的交流协作正在进一步推进中，并已在多个领域初步形成了共识。

本次公司股权层面的调整可能只是滨州市、公司与清华工研院合作的一部分，随之

而来的可能会有技术合作、人才交流及重大项目落地。请核实上述媒体报道是否属

实，并补充披露你公司与清华工研院等相关方是否达成了有关合作意向或协议，后

续是否还有其他合作事项。如是，请披露相关具体情况；如否，请予以针对性澄清，

并进行充分的风险提示。

公司回复：

媒体报道的“2016 年 8 月，张忠正畅想了与清华工研院的合作构想，公司与清

华工研院的交流协作正在进一步推进中，并已在多个领域初步形成了共识。本次公司

股权层面的调整可能只是滨州市、公司与清华工研院合作的一部分”属实。2016 年 8

月，公司董事长张忠正在接受媒体采访时，表达了与清华工研院的一些合作构想。公

司与清华工研院曾就新材料、新能源的开发利用等多个领域的合作进行过交流并形成

了初步共识，包括可开展技术合作、人才交流等，且将本次受让股权作为双方开展合

作的基础。

媒体报道的“随之而来的可能会有技术合作、人才交流及重大项目落地”不属

实。公司虽与清华工研院在交流协作方面达成了初步共识，但双方并未就有关合作事

宜达成任何具体协议和安排，也未对后续其他合作事项作具体安排。双方合作尚未实

际开展，合作事宜存在一定的不确定性，公司提醒投资者注意投资风险，理性投资。

五、请你公司核实并披露公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致

行动人近一个月内买卖公司股票的情况。

经公司核实，截至 2017 年 1 月 12 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股

东及其一致行动人近一个月内买卖公司股票的情况如下：

姓  名 身份
持股变动数量

（股）
变动比例（%） 持股变动方式

张忠正 控股股东、董事长 24,948,000 2.10 协议转让

石秦岭 控股股东、董事 11,879,964 1.00 协议转让

李德敏 控股股东 5,027,160 0.42 协议转让

王黎明
控股股东、董事、

副总经理
4,986,000 0.42 协议转让

金建全
控股股东、监事会

主席
4,982,585 0.42 协议转让

王树华
控股股东、副董事

长、总经理
4,680,000 0.39 协议转让

初照圣 控股股东、董事 4,626,000 0.39 协议转让

杜秋敏 控股股东 3,971,808 0.33 协议转让

刘维群 控股股东 3,251,712 0.27 协议转让

赵红星
控股股东、副总经

理
3,204,000 0.27 协议转让

于江
董事、副总经理、

董事会秘书
0

商志新 董事 0

张文雷 独立董事 0

张焕平 独立董事 0

王莉 独立董事 0

严爱娥 独立董事 0

李晓光 副总经理 0

任元滨 副总经理 0

许峰九 副总经理 0

孔祥金 财务总监 0

刘洪安 监事 0

刘莲菲 监事 0

高立辉 监事 0

刘振科 监事 0

张卫东 监事 0

闫进福 监事 0

合计  71,557,229 6.02

其中，控股股东及其一致行动人的持股变动为本次协议转让之内容。除此之外，

未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近一个月内买卖公

司股票的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一七年一月十三日