本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002323          证券简称：雅百特         公告编号：2017-003

江苏雅百特科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东短线交易的公告

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东季奎余先生于

近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：

一、季奎余先生本次违规买卖公司股票的基本情况

截至 2017 年 1 月 18 日，季奎余先生持有公司股份 73,257,700 股，持股比例 9.82%，

为公司持股 5%以上股东。公司于 2016 年 1 月 22 日接到季奎余先生《关于减持公司股份

计划告知函》，季奎余先生计划于2016年2月19日至2017年2月18日减持不超过1,600

万股，即不超过公司总股本的 6.436%。详见公司于 2016 年 1 月 23 日披露的《关于持股

5%以上股东减持公司股份计划的提示性的公告》（2016-003）。

季奎余先生近期买卖公司股票情况如下：

股东名称 交易方式 交易期间 交易方向 成 交 均 价

（元/股）

交 易 数 量

（股）

金额（万元）

季奎余 集中竞价

2016.10.10 卖出 13.52 200,000 270.55

2016.10.11 卖出 13.70 612,000 838.69

2016.10.12 卖出 13.96 270,000 377.13

2016.10.14 卖出 14.30 1,128,738 1614.54

2016.10.17 卖出 14.27 234,700 335.14

2016.10.18 卖出 14.13 392,600 554.98

2016.10.27 卖出 13.89 78,100 108.52

2016.11.1 卖出 13.70 75,000 102.77

2016.11.10 卖出 13.51 135,000 182.40

2016.11.11 卖出 13.58 457，714 621.89

2016.11.14 卖出 14.66 2,207,000 3237.45

2016.11.15 卖出 15.99 824,403 1318.57

2016.11.16 卖出 15.45 276,911 427.97

2016.11.17 卖出 15.29 554,234 847.52

大宗交易 2016.11.24 卖出 15.37 2,000,000 3074.00

集中竞价

2017.1.18 卖出 14.43 60,000 86.56

2017.1.18 买入 14.465 12,000 17.36

2017.1.18 卖出 14.55 729,200 1061.08

季奎余先生 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 11 月 24 日共减持本公司股份 9,446,400

股，2017 年 1 月 18 日的交易构成两笔短线交易。故 2016 年 10 月 10 日至 2017 年 1 月

18 日同方向减持股份数 9,506,400 股，减持均价为 14.73 元/股；后短线交易买入公司

股份 12,000 股，价格为 14.465 元/股；后短线交易卖出公司股份 729,200 股，均价为

14.55 元/股。

二、本次事件的处理

1、根据《证券法》第 47 条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9 条的规定，

构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。上述短线交易所得收益 4161.60 元将

上缴公司所有。

2、季奎余先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广

大投资致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47 条关于禁止短线交

易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出

公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份 5%以上的

股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况

的再次出现。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日