证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2017-003

上海交大昂立股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报道简述

近日，有媒体刊登名为《交大昂立两股东减持套现两亿 股价骤跌引出投资

者两大质疑》等相关报道，“新南洋先后通过大宗交易方式累计减持交大昂立股

份 2200 万股，占公司总股本的 2.82%。而交大产业通过上海证券交易所大宗交

易系统减持了 0.385%。此后，交大昂立股价出现明显下跌。由于两者为一致行

动人关系，因而有投资者认为这有违新南洋关于减持不超过 3%的承诺”、“关联

公司资金使用未走‘程序’、涉嫌信息披露违规”，部分网站进行了转载。

二、澄清说明

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“本公司”）就相关报道内容进行了

核实，现澄清说明如下：

（一）关于股东减持的披露

经核查，公司按照股东减持的相关规定，对 2016 年大股东新南洋及一致行

动人减持公司股份事宜作了披露。

根据上海证券交易所 2016 年 1 月 9 日实施的临时公告格式指引《第九十八

号 上市公司股东减持股份计划/计划实施情况公告》中的规定，“适用情形：上

市公司控股股东、持股 5%以上的股东（以下简称“大股东”）通过本所证券交

易系统以集中竞价交易方式减持股份的，应当适用本指引，在首次减持发生日之

前十五个交易日预先披露减持计划公告。”

公司于 2016 年 6 月 16 日收到上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南

洋”）关于《上海新南洋股份有限公司关于减持上海交大昂立股份有限公司部分

股权计划的告知函》。公司于 2016 年 6 月 18 日和 2016 年 6 月 19 日，分别发布

了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临 2016-066）和《关

于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告》（公告编号：临 2016-067），新南

洋拟于 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 1 月 10 日期间，通过集中竞价交易、大

宗交易等方式减持不超过公司总股本比例 3%的股票（若此期间有送股、资本公

积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），任意 3 个月内通过

集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本比例的 1%，减持价格将按照减

持实施时的市场价格确定。

公司在收到新南洋通知“减持昂立股份超过 1%”时，公司于 2016 年 12 月

28 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：临

2016-093）。

公司于 2016 年 12 月 29 日收到持股 5%以上股东新南洋发来的《关于减持上

海交大昂立股份有限公司部分股权计划实施完毕的告知函》。公司于 2016 年 12

月 30 日发布了《关于股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：临

2016-095）。自 2016 年 7 月 15 日至 2016 年 12 月 28 日，新南洋通过大宗交易

方式累计减持公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 2.82%，其本次减持公

司股份计划实施完成。具体减持情况如下 ：

股东名称  减持方式  减持时间
减持价格区

间

减持股数

（股）

减持股份占公司

总股本的比例

新南洋  大宗交易  2016 年 7 月 15 日  9.06 元/股  7,000,000  0.897%

新南洋  大宗交易  2016 年 12 月 27 日  7.78 元/股  8,000,000  1.026%

新南洋  大宗交易  2016 年 12 月 28 日  7.48 元/股  7,000,000  0.897%

公司于2016年 12月29日收到新南洋一致行动人上海交大产业投资管理（集

团）有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持了公司股份 3,000,000 股，

占公司总股本的 0.385%。公司于 2016 年 12 月 30 日发布了《关于股东减持公司

部分股份的公告》（公告编号：临 2016-096）。

（二）关于苏州兆元的借款问题

苏州兆元置地有限公司（以下简称：苏州兆元）系我司全资子公司上海昂立

实业有限公司（以下简称：昂立实业）的对外投资项目。该公司注册资本 1亿元，

昂立实业股权占比 30%，上海交大南洋房地产（集团）有限公司(以下简称：南

洋房产)股权占比 70%（南洋房产系上海交大产业投资管理（集团）有限公司全

资子公司）。除昂立实业与南洋房产共同投资苏州兆元外，公司与南洋房产无其

他股权或其他资产关系。

2008 年投资初期，昂立实业自苏州吴城建设开发有限公司（以下简称“苏

州吴城”）受让苏州兆元 70%股权。2009 年 5 月 22 日，公司 2008 年年度股东大

会审议通过《关于出让苏州兆元置地有限公司 40%股权的议案》，转让所持苏州

兆元 40%股份至南洋房产，由此昂立实业的股权占比降至 30%。

苏州兆元为房地产开发公司。目前该公司开发的房产项目主要为位于江苏太

仓的“南洋一号公馆”。鉴于苏州兆元房产项目开发和运作的实际需要，苏州兆

元形成了股东会决议，股东双方确认苏州兆元在运营中若发生资金缺口，由股东

方按照股权比例履行股东借款义务，双方均不结算借款利息。

公司对苏州兆元项目的借款均在股东同比例借款的框架下进行。2009 年公司

对苏州兆元借款余额 1167 万元，南洋房产借款余额 2736 万元；2010 年度期末

无借款；2011 年度期末无借款；2012 年末借款余额 1500 万元，南洋房产借款余

额 22160 万元；2013 年末借款余额 7000 万元，南洋房产借款余额 16710 万元；

2014 年末合并报表范围内借款余额 8400 万元，其中 2900 万元系苏州兆元向公

司所属子公司昂立久鼎典当有限公司（昂立久鼎）的抵押担保借款，借款 3个月，

收取贷款利息 62.29 万元，该报告期末南洋房产借款余额 13130 万元；2015 年

末借款余额 5500 万元，南洋房产借款余额 14160 万元。至 2016 年 9 月，公司对

日期 出借方 借款（万元） 还款（万元） 年末余额（万元） 备注

2009.12.31 昂立实业 1167.28 1167.28 股权受让时承接原股东苏州吴城的借款

2010.12.21 1167.28 0.00

2012.12.19 昂立实业 4000.00

2012.12.24 2000.00

2012.12.28 500.00 1500.00

2013.01.04 昂立实业 500.00

2013.12.19 昂立实业 5000.00 7000.00

2014.06.30 1500.00

2014.11.04 久鼎典当 2900.00 担保抵押贷款

昂立实业 3000.00 3000.00

昂立实业 2500.00 2500.00

2014.12.18 昂立实业 2500.00 1500.00

2014.12.30 昂立实业 1000.00 8400.00

2015.02.11 2900.00 收款方为久鼎典当（利息收入：62.29万元）

2500.00

2500.00

500.00

昂立实业 2500.00

昂立实业 2500.00

昂立实业 500.00 5500.00

2016.08.16 3,000.00

2016.09.21 2,500.00     0

2014.12.15

2015.12.23

苏州兆元的借款已悉数收回，期末无余额。苏州兆元借款明细见下表：

公司的上述对外借款，根据《资金及银行账户管理办法》、《总裁与财务总监

联签制度》、《授权管理制度》等内控制度的相关规定，由董事长、总裁以及财务

总监联签，决策和审批流程符合公司制度的相关规定。同时公司严格履行信息披

露义务，对苏州兆元的借款在各相关年度的年度报告中予以披露，并在各相关年

度的关联方资金占用报告中予以详细披露。

三、风险提示：

本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒

体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准， 敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二○一七年一月二十一日