鼎捷软件股份有限公司 关于公司股东减持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别接到公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、昭忠企业管理咨询(上海)有限公司、文绍企业管理咨询(上海)有限公司、加禄企业管理咨询(上海)有限公司、文梦企业管理咨询(上海)有限公司、合连企业管理咨询(上海)有限公司、鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司、字泰企业管理咨询(上海)有限公司、玄隆企业管理咨询(上海)有限公司、目下:

一、股东持股情况及承诺情况

(一)截至本公告日,上述股东持股情况如下:

单位:股

序号	股东全称	所持股份总数 (股)	占总股本比例
1	TOP PARTNER HOLDING LIMITED	22, 383, 160	8. 50%
2	STEP BEST HOLDING LIMITED	17, 402, 564	6. 61%
3	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	8, 865, 684	3. 37%
4	COSMOS LINK HOLDING LIMITED	8, 437, 909	3. 20%
5	昭忠企业管理咨询(上海)有限公司	194, 520	0. 07%
6	文绍企业管理咨询(上海)有限公司	176, 836	0. 07%
7	旭禄企业管理咨询(上海)有限公司	176, 836	0. 07%
8	文梦企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0. 06%
9	合连企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0.06%
10	鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0.06%

合计		58, 415, 592	22. 18%
12	玄隆企业管理咨询(上海)有限公司	141, 471	0. 05%
11	宇泰企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0. 06%

(二)股东在公司首次公开发行股票时所作承诺情况

1、股份限售的承诺

- 1)公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询(上海)有限公司、阳忠企业管理咨询(上海)有限公司、文绍企业管理咨询(上海)有限公司、加禄企业管理咨询(上海)有限公司、文梦企业管理咨询(上海)有限公司、自体企业管理咨询(上海)有限公司、字泰企业管理咨询(上海)有限公司、方际企业管理咨询(上海)有限公司、字泰企业管理咨询(上海)有限公司、玄隆企业管理咨询(上海)有限公司、承勇企业管理咨询(上海)有限公司承诺:自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 2)间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇等 37 名自然人具有一致行动关系,承诺:自鼎捷软件股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份,也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。所持鼎捷软件股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;鼎捷软件上市后6个月内如鼎捷软件股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有鼎捷软件股票的锁定期限自动延长6个月。
- 3)间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属黄小萍、孙文骏、孙文宏;古丰永及其亲属陈珏惠、古鸿楷、古博仁;李绍远;黄锦禄及其亲属詹敏慧、黄译谆、黄译萱;刘梦杰;林连兴承诺:自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的鼎捷软件股份,也不由鼎捷软件回购本人直接或间接持有的鼎捷软件股份。在上述期限届满后,在孙蔼彬、古丰永、李绍远、黄锦禄、刘梦杰、林连兴任职期间内每年转让的股份数量不超

过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。所持鼎捷软件股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 鼎捷软件上市后 6 个月内如鼎捷软件股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有鼎捷软件股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因其职务变更、离职等原因, 而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

2、持股意向的承诺:

公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询(上海)有限公司、昭忠企业管理咨询(上海)有限公司、文绍企业管理咨询(上海)有限公司、加禄企业管理咨询(上海)有限公司、文梦企业管理咨询(上海)有限公司、产泰企业管理咨询(上海)有限公司、鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司、宇泰企业管理咨询(上海)有限公司、玄隆企业管理咨询(上海)有限公司、承勇企业管理咨询(上海)有限公司承诺:所持鼎捷软件股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股 5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告;锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股 5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的 1%。

截至目前,公司股东严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

二、股份减持计划

- 1、减持股东名称: TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、昭忠企业管理咨询(上海)有限公司、文绍企业管理咨询(上海)有限公司、旭禄企业管理咨询(上海)有限公司、文梦企业管理咨询(上海)有限公司、合连企业管理咨询(上海)有限公司、鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司、字泰企业管理咨询(上海)有限公司、玄隆企业管理咨询(上海)有限公司;
 - 2、减持目的: 资金需求;
 - 3、减持期间: 2017年2月3日-2018年2月3日;
 - 4、减持方式:通过大宗交易或协议转让的方式减持;
 - 5、减持数量及比例:减持总数量不超过 21,323,836 股,即不超过公司总股本的 8.09%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量

进行相应处理),具体情况见下表:

序号	股东名称	拟减持股份数量	拟减持股份占股本比例
1	TOP PARTNER HOLDING LIMITED	3, 951, 599	1.50%
2	STEP BEST HOLDING LIMITED	3, 951, 599	1.50%
3	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	5, 934, 689	2. 25%
4	COSMOS LINK HOLDING LIMITED	6, 159, 674	2.34%
5	昭忠企业管理咨询(上海)有限公司	194, 520	0. 07%
6	文绍企业管理咨询(上海)有限公司	176, 836	0.07%
7	旭禄企业管理咨询(上海)有限公司	176, 836	0.07%
8	文梦企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0.06%
9	合连企业管理咨询 (上海) 有限公司	159, 153	0.06%
10	鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0.06%
11	宇泰企业管理咨询(上海)有限公司	159, 153	0.06%
12	玄隆企业管理咨询(上海)有限公司	141, 471	0.05%
合计		21, 323, 836	8. 09%

三、其他相关说明

- 1、基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的坚强信心,以及对公司长期投资价值的认可,公司董事长孙蔼彬先生、董事叶子祯先生(总经理)、董事陈建勇先生(财务负责人)、董事会秘书张苑逸女士、公司高级管理人员许庆芳先生及张进聪先生承诺:自 2017 年 2 月 3 日起一年内不减持其直接或间接透过 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、 COSMOS LINK HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询(上海)有限公司、承勇企业管理咨询(上海)有限公司所持有的公司股票,不减持承诺参见公司《关于公司董事及高级管理人员不减持公司股份的公告》(公告编号 2017-01007)。
- 2、上述 12 家股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持 计划。
- 3、本次减持计划实施期间及减持计划实施后,上述 12 家股东都将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2016】1 号)等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公

司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。

- 4、本减持计划不存在违反《证券法》等法律法规,深圳证券交易所有关规定,以 及各方所作承诺。
- 5、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述 12 家股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
- 6、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,公司基本面未发生 重大变化,敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

1、12家股东分别出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一七年一月二十三日