证券代码：300170         证券简称：汉得信息       公告编号：2017-014

上海汉得信息技术股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人误操作导致短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 1 月 17 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

发布了《关于公司控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》，公司控股股

东及实际控制人拟于该公告披露之日起 6 个月内通过中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股

票，增持所需资金由其自筹取得，具体情况请见公司发布于中国证监会指定创业

板信息披露媒体之相关公告。

公司控股股东及实际控制人陈迪清先生、范建震先生分别于 2017 年 1 月 18

日及 2017 年 1 月 19 日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份

2,690,100 股, 具体情况请见公司于 2017 年 1月 19 日发布于中国证监会指定创

业板信息披露媒体之《关于公司控股股东及实际控制人增持计划的进展公告》。

一、 本次短线交易情况

2017年 1月 20日，陈迪清先生按照上述增持计划的承诺继续买入公司股票，

但由于工作人员疏忽大意操作失误，错误卖出公司股份 100,000 股，且未及时发

现上述违规卖出股份的情况，并在当日的交易时间内继续操作买入交易，直至当

日收市后才发现误操作已卖出 100,000 股。

2017 年 1 月 20 日，陈迪清先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司

股份 1,477,801 股，占公司总股本的 0.17%；由于工作人员误操作，同日卖出公

司股份 100,000 股，占公司股本总额的 0.01%。

陈迪清先生 2017 年 1 月 20 日买卖公司股票具体情况如下：

股东名称 交易方向
成交均价

（元/股）

成交数量

（股）

成交金额

（元）

陈迪清

买入 11.27 27,700 312,179.00

买入 11.28 50,000 564,000.00

买入 11.3 50,000 565,000.00

买入 11.3 50,000 565,000.00

买入 11.3 50,000 565,000.00

买入 11.34 50,000 567,000.00

买入 11.36 50,000 568,000.00

买入 11.36 50,000 568,000.00

买入 11.36 50,000 568,000.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.38 50,000 569,000.00

买入 11.36 50,000 568,000.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.37 50,000 568,500.00

买入 11.38 50,000 569,000.00

买入 11.38 50,000 569,000.00

买入 11.4 50,000 570,000.00

买入 11.41 50,000 570,500.00

买入 11.42 50,000 571,000.00

卖出 11.37 50,000 568,500.00

卖出 11.389 50,000 569,428.00

买入 11.31 50,000 565,500.00

买入 11.32 50,000 566,000.00

买入 11.32 50,000 566,000.00

买入 11.21 12,068 135,282.28

买入 11.04 5,500 60,720.00

买入 11.04 100,000 1,104,000.00

买入 11.05 100,000 1,105,000.00

买入 11.03 10,533 116,178.99

买入 11.02 13,300 146,566.00

买入 10.99 3,200 35,168.00

买入 10.98 5,500 60,390.00

二、 相关的补救措施

根据《中华人民共和国证券法》第 47 条及深圳证券交易所的相关规定，上

述卖出股份行为已构成短线交易，公司及陈迪清先生针对本次短线交易的补救措

施如下：

1. 陈迪清先生上述短线交易的账面收益共计 74,196.30 元上缴归公司所有。计

算方法如下：2017 年 1 月 20 日，发生误操作卖出交易前，买入公司股票交

易共计 11 笔，最低买入价格为 10.98 元；误操作卖出交易两笔，成交价格

分别为 11.37 元、11.389 元，卖出数量均为 50000 股；发生误操作卖出交易

后，买入公司股票交易共计 22 笔，故本次短线交易的账面盈利=（第一笔卖

出的均价-卖出前买入的最低价）*第一笔卖出的成交数量+（第二笔卖出的

均价-卖出前买入的最低价）*第二笔卖出的成交数量+（卖出的最高价-卖出

后买入的每一笔成交价格）*卖出后买入的每一笔成交数量=74,196.30 元；

2. 为减少本次短线交易行为的影响：

1) 陈迪清先生自愿向公司额外上缴其在 2017 年 1 月 20 日交易公司股票总

成交总额的 1％，即 178,384.12 元；

2) 陈迪清先生及一致行动人范建震先生一致自愿承诺：在本次增持计划完

成后的 12 个月内不减持公司股份。

公司董事会以及陈迪清先生本人深刻认识到本次短线交易的严重性，因本次

误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的

歉意。

经公司自查，陈迪清先生的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感

期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司董事会已向全体董

事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东重申相关法律法规，并

督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。

特此公告。

 上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十三日