证券代码：300182         证券简称：捷成股份         公告编号：2017-014

北京捷成世纪科技股份有限公司

关于控股股东减持股份的补充公告

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日

在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于控股股东减持股份的公告》

（公告编号：2017-013），现对公告有关内容补充说明如下：

一、原公告内容

公司于 2017 年 2 月 17 日披露《关于控股股东减持股份的公告》，公告中披

露：

三、其他相关说明

1、徐子泉先生承诺：自本次减持完成公告之日起 36 个月内不再减持其所持

有的本公司股份，若有违反，减持所得将全额上缴上市公司。

本次减持股份所得部分资金除个人资金需求外，将向上市公司提供无息借款，

支持公司主营业务发展。

二、补充说明

针对“徐子泉先生本次减持股份所得部分资金除个人资金需求外，将向上市

公司提供无息借款，支持公司主营业务发展。”进一步说明，徐子泉先生本次减

持股份所得资金，缴纳税款后剩余部分主要用于个人资金需求，同时将向上市公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司提供不低于 2 亿元的无息资金拆借，期限不少于 24 个月，支持公司主营业务

发展。

本公司对因此给投资者和公告使用人带来的不便深表歉意。今后公司将进一

步加强信息披露的管理水平，保证信息披露的真实、准确和完整。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董  事  会

2017 年 2 月 20 日