证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2017-013

斯太尔动力股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

2017 年 2 月 20 日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到公

司持股 5%以上股东宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波理

瑞”）减持公司股份的告知函，宁波理瑞于 2017 年 1 月 24 日至 2017 年 2 月 20

日期间，通过集中竞价和大宗交易等方式，累计减持公司股份 870.018 万股，达

到公司总股本的 1.103%。现将有关事项公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

宁波理瑞

集中竞价交易

2017.02.07 10.29 14.5 0.018

2017.02.13 10.34 6 0.008

2017.02.15 10.11 7 0.009

2017.02.16 9.98 8 0.010

2017.02.20 9.93 1.518 0.002

大宗交易

2017.01.24 9.55 180 0.228

2017.01.25 9.55 170 0.216

2017.02.16 9.70 123 0.156

2017.02.20 9.70 60 0.076

2017.02.20 9.70 100 0.127

2017.02.20 9.70 200 0.254

其它方式 - - - -

合  计 - 9.66 870.018 1.103

注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异均由四舍五入造成。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股)
占总股本

比例(%)
股数(万股)

占总股本

比例(%)

宁波理瑞

合计持有股份 5,870.018 7.44 5,000 6.34

其中：无限售条件股份 5,870.018 7.44 5,000 6.34

     有限售条件股份 0 0 0 0

二、其他相关说明

1、2016 年 12 月 29 日，宁波理瑞出具减持计划，计划在股份解除限售后的

6个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持本公司股票不超过 800

万股，占公司总股本的 1.01%。

2、由于员工操作失误，宁波理瑞在减持计划期限内，通过集中竞价和大宗

交易方式累计减持公司股票 870.018 万股，超出减持计划范围，违反了其出具的

《股份减持计划告知函》。

3、宁波理瑞针对上述减持事项，做出如下整改措施：

（1）严格规范其内部管理流程，认真学习相关法律、法规、规章及业务规

则的规定，杜绝今后发生类似事件；

（2）继续严格遵守 2016 年 12 月 29 日出具的减持计划，在 2017 年 6 月 30

日前不再进行减持。

4、宁波理瑞未做出过最低减持价格承诺。

5、本次减持完成后，宁波理瑞仍为持有本公司 5%以上股份股东。

三、备查文件

《减持告知函》。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

                                              2017 年 2 月 22 日