万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268        证券简称：万福生科        公告编号：2017－018

 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

关于控股股东股份限售承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控

股股东－佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）通知，因佳沃集团受让桃

源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）全部35,598,919股股份已

于2017年3月6日完成过户手续，特作股票限售承诺如下：

“作为万福生科控股股东，佳沃集团收购的万福生科股票锁定期在法定 12

个月的基础上延长24个月，即36个月，同时，36个月后的24个月内，每12个月减

持比例不超过本次收购股票数量的50%。

本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据法律、法规、规范性文

件的规定承担相应法律责任。”

一、承诺股东基本情况介绍

1、承诺的股东基本情况

企业名称：佳沃集团有限公司

注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727

法定代表人：陈绍鹏

注册资本：500,000.00万元人民币

经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；设

计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销

售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、

货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

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依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

2、承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别 股数(股) 占总股本比例(%)

佳沃集团有限公司

无限售条件股份 35,598,919 26.57

有限售条件股份

合计： 35,598,919 26.57

3、承诺股东最近十二个月累计减持情况：无

二、此次承诺的主要内容

1、股东限售期承诺的主要内容：

股东名称
承诺股份

性质

承诺涉及股份

承诺开始日 承诺截止日
股数(股)

占总股本

比例(%)

佳沃集团

有限公司

无限售条件

流通股份
35,598,919 26.57 2017.3.6 2020.3.5

2、违反承诺的违约条款

佳沃集团承诺：本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据法律、

法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。

三、其他说明

2017年3月6日，中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》，

桃源湘晖所持公司全部35,598,919股无限售条件流通股（占公司总股本的比例为

26.57%）已经登记在佳沃集团的名下，股份性质为无限售条件流通股份，过户日

期为2017年3月6日。根据佳沃集团的上述承诺，其36个月的限售期自2017年3月6

日起，至2020年3月5日结束。公司董事会将及时督促承诺股东严格遵守承诺，对

于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履

行违约责任。

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
特此公告。

                                  万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

                                   董  事  会

                                       二〇一七年三月九日