证券代码：002722       证券简称：金轮股份       公告编码：2017-017

金轮蓝海股份有限公司

关于股东追加限售承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安富国际(香港)投资有限公司（以下简称“安富国际”）持有金轮蓝海股份

有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”或“金轮股份”）

股份于2017年3月8日解除限售，解除限售数量为25,101,804股。根据上市前承诺，

股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%,即其持有的

8,773,327股可上市流通。具体内容详见公司于2017年3月6日在巨潮资讯网上的

公告《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：

2017-010）。现安富国际根据其作出的承诺，委托公司董事会对其解除限售后的

16,328,477股股份申请再次锁定。

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东介绍

股东名称：安富国际(香港)投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室

注册资本：1亿港币

执行董事：陆挺

经营范围：实业投资

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称 股份类别 股数(股) 占总股本比例 限售情况的说明

安富国际

(香港)投

资有限公

司

无限售条件股份 25,101,804 14.31%
2017年3月8日解除限

售

有限售条件股份 0

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：

安富国际最近十二个月无减持公司股票情况。

二、此次追加承诺的内容

股东名称
追加承诺

股份性质

追加承诺涉及股份

限售起始日 限售截止日
设定的最低

减持价
股数

(股)

占总股本比

例

安富国际

(香港)投

资有限公

司

无限售流

通股
 16,328,477  9.31%

2017年

3月21日

2018年

1月28日
无

安富国际承诺：将其持有的16,328,477股追加限售，锁定期为2017年3月21

日至2018年1月28日，锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有

的上述金轮股份的股份。

同意委托公司董事会对外公告其股份限售承诺事项，并办理在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司变更其所持有的上述股份股份性质的相关手续

    三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承

诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责

任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股

份性质的相关手续。

四、备查文件

相关股东追加限售承诺的说明

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司

2017 年 3月 10日