苏奥传感 2017 年公告

证券代码：300507        证券简称：苏奥传感        公告编号：2017-011

江苏奥力威传感高科股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 13

日在公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网》上披露了《2016 年度利润分配方

案预披露公告》（公告编号：2017-010），根据创业板发布的《上市公司“高

送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》内容，现补充更正如下：

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

补充:提议人、5%以上股东及董监高未来 6 个月内解限股票情况：

持股对象

持股情况 未来 6 个月内解限股票情况

持股数量

（万股）

占公司总股

本比例（%）

解限数量

(万股)

解限日期 占公司总股

本比例（%）

持股 5%以上的

股东：汪文巧
960 14.40 960 2017.5.2 14.40

持股 5%以上的

股东：张旻
480 7.20 480 2017.5.2 7.20

董事：滕飞 422.4 6.34 105.6 2017.5.2 1.58

董事：陈武峰 200 3.00 50 2017.5.2 0.75

高管：孔有田
52.8 0.79 13.2 2017.5.2 0.20

提议人﹑实际

控制人：李宏庆 2884.8 43.27 0 / /

上述持股 5%以上股东及董监高自愿承诺自股票解禁流通之日起 6 个月内

不减持公司的股票。

三、相关风险提示

原公告：1、本利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产

收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积转增股

本方案实施后，公司总股本将由 6,667 万股增加至 20,001 股，每股收益、每股

净资产将相应摊薄。

现更正：1、本利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产

收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积转增股

本方案实施后，公司总股本将由 6,667 万股增加至 20,001 万股，每股收益、每

股净资产将相应摊薄。

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正和补充给投

资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露

质量。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日