证券代码：002326          证券简称：永太科技        公告编号：2017-09

浙江永太科技股份有限公司

关于通过大宗交易方式出售部分富祥股份股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年10月18日在《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于拟减持公

司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》（公告编号：2016-109），相

关议案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2016年12月23日通过

深圳证券交易所大宗交易平台出售江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥

股份”，股票代码：300497）股票500万股，约占富祥股份总股本的4.46%,详见

2016年12月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于通过大宗交易方式出售部分富祥股份股票的公告》（公告编号：2016-128）。

为进一步提高整体资产的使用效率，公司于2017年3月14日通过深圳证券交

易所大宗交易平台出售富祥股份股票280万股，约占富祥股份总股本的2.50%，成

交金额合计17,460.80万元。上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股票1,209

万股，约占富祥股份总股本的10.79%。

二、对公司当期利润的影响

经初步测算，上述出售富祥股份280万股股票，扣除成本和相关税费后，公

司可获得税后投资收益约12,308.87万元，该收益将计入公司2017年第一季度损

益。上述投资收益数据未经审计，对公司2017年度净利润影响额以经会计师事务

所审计后的财务报告为准。

三、后续减持计划

    根据公司刊登的 《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票

的公告》，公司自 2016 年 12 月 22 日股份解除限售后 12 个月内，遵照相关

法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,209万股（含本数，若此期间富

祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）

公司持有的富祥股份股票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

                                                        董  事  会

2017年3月15日