# 江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 限售股上市流诵公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为60,368,663 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 31 日

#### 一、本次限售股上市类型

2016 年 3 月 31 日, 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]387 号) 《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准、江苏 寨福天钢索股份有限公司(以下简称"寨福天"或"公司")向社会公众首次公 开发行人民币普通股(A股)股票 5,520 万股,并于2016年3月31日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 16,560 万股,首次公开发 行后的总股本为 22,080 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东为深圳市分 享投资合伙企业(有限合伙)、广东省科技创业投资有限公司、全国社会保障基 金理事会转持二户、深圳市智和资本创业投资有限公司、广州实健投资咨询有限 公司、北京易联科信息系统技术有限公司、北京万点红园林绿化工程有限公司、 广州永坤达企业管理咨询有限公司、邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司、陆丰 市东业管理咨询有限公司、叶向民,锁定期自公司股票上市之日起十二个月。现 锁定期即将期满,该部分限售股共计60,368,663股,将于2017年3月31日起 上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后, 总股本为 22,080 万股, 其中无限售条 件流通股为 5,520 万股,有限售条件流通股为 16,560 万股。

本次限售股形成后至今,公司未进行转增股本等事项,股本数量未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

- 1、据赛福天《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东承诺: 自赛福天股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的赛福天首次公开发行股票前已发行的股份,也不由赛福天回购该部分股份。
- 2、持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司承诺: 其在所持公司股票锁定期满后两年内减持,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产(按合并报表中归属发行人普通股股东权益除以发行人总股本计算)。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的 50%,第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的 100%。如其所持股份在上述锁定期满后两年内减持,其减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。其减持公司股份时,将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。
- 3、持股 5%以上的股东深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)承诺:其在所持公司股票锁定期满后两年内减持,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的 50%,第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的 100%;如其所持股份在上述锁定期满后两年内减持,其减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。其减持公司股份时,将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。

截至本公告日,上述股东均严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

#### 五、中介机构核查意见

- 1、赛福天本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
- 2、本次解除限售的股东承诺得到严格履行,且均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况。

3、本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为60,368,663股;

本次限售股上市流通日期为2017年3月31日;

首发限售股上市流通明细清单如下:

序	股东	持有限售股	持有限售股	本次上市流	剩余限
号	名称	数量	占公司总股	通数量(单	售股数
			本比例	位:股)	量
1	深圳市分享投资合伙	16, 560, 000	7.5%	16, 560, 000	0
	企业(有限合伙)
2	广东省科技创业投资	14, 352, 000	6. 5%	14, 352, 000	0
	有限公司
3	全国社会保障基金理	5, 520, 000	2.5%	5, 520, 000	0
	事会转持二户
4	深圳市智和资本创业	5, 464, 800	2. 48%	5, 464, 800	0
	投资有限公司
5	广州实健投资咨询有	5, 422, 867	2. 46%	5, 422, 867	0
	限公司	2 212 222		0.010.000
6	北京易联科信息系统	3, 312, 000	1.5%	3, 312, 000	0
	技术有限公司	0.000.050	1 000/	0.000.050	0
7	北京万点红园林绿化	2, 388, 052	1.08%	2, 388, 052	0
0	工程有限公司	0 100 100	0.07%	0 100 100	0
8	广州永坤达企业管理	2, 132, 189	0. 97%	2, 132, 189	U
9	咨询有限公司 邵阳市大祥区楚商投	1, 904, 755	0.86%	1, 904, 755	0
9	资咨询有限公司	1, 904, 755	0.00%	1, 904, 755	U
10	叶向民	1, 656, 000	0. 75%	1, 656, 000	0
10	"   "   V	1, 000, 000	0.10/0	1, 000, 000
11	陆丰市东业管理咨询	1,656,000	0.75%	1, 656, 000	0
	有限公司	, , ,		, , ,
合计		60, 368, 663	27. 34%	60, 368, 663	0
以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以

注:鉴于林柱英先生为公司现任董事兼高管,王鹏飞先生为上任财务总监,林奕松先生为上任监事会主席,其分别通过前述股东间接持有公司股票,在前述股东解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

## 七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国有法人持有股份	19, 872, 000	-19, 872, 000	0
有限售条		102, 672, 000	-38, 840, 663	63, 831, 337
件的流通 股份	3、境外法人、自然人持有股份	43, 056, 000	-1, 656, 000	41, 400, 000
	有限售条件的流通股份合计	165, 600, 000	-60, 368, 663	105, 231, 337
无限售条		55, 200, 000	60, 368, 663	115, 568, 663
件的流通 股份	无限售条件的流通股份合计	55, 200, 000	60, 368, 663	115, 568, 663
股份总额		220, 800, 000	0	220, 800, 000

## 八、上网公告附件

《广发证券股份有限责任公司关于江苏赛福天钢索股份有限公司部分限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会 2017年3月23日