万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268        证券简称：万福生科        公告编号：2017－025

 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

关于控股股东完成股份限售锁定程序的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3

月9日披露了《关于控股股东限售承诺的公告》（公告编号：2017-018）。公司

控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）承诺：“作为万福生科控

股股东，佳沃集团收购的万福生科股票锁定期在法定 12个月的基础上延长24个

月，即36个月，同时，36个月后的24个月内，每12个月减持比例不超过本次收购

股票数量的50%。本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据法律、法

规、规范性文件的规定承担相应法律责任。”

经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，佳沃集团持有的全部

35,598,919股股份已于2017年3月23日完成锁定，锁定前后股份性质如下：

股东名称

承诺涉及股份
锁定前

股份性质

锁定后

股份性质
承诺截止日

股数(股)
占总股本

比例(%)

佳沃集团

有限公司
35,598,919 26.57

无限售条件

流通股份

首发后机构

类限售股份
2020.3.5

特此公告。

                                  万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

                                   董  事  会

                                       二〇一七年三月二十四日