证券代码：603007         证券简称：花王股份        公告编号：2017-022

花王生态工程股份有限公司

 关于筹划重大事项继续停牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日披露

《关于筹划重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划可能涉及现金购买股权的重

大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票（股票简称：花王股份，

股票代码：603007）于 2017 年 3 月 20 日紧急停牌并于 2017 年 3 月 21 日起连续

停牌（详见公告：2017-021）。

一、本次筹划其他重大事项的进展情况

停牌期间，公司已初步确认此次重大事项可能涉及现金购买股权，并在潜在

交易对手公司开展了初步尽职调查工作。相关各方就该事项具体事宜进行了沟通

和磋商，截至本公告日该次重大事项就成交金额、交易可操作性及交易对手业绩

可持续性等方面仍存在重大不确定性。

二、关于延期复牌的董事会审议情况

2017 年 3 月 24 日公司召开第二届董事会第十七次会议，公司已于 2017 年 3

月 23 日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际

参加表决董事 7 人，其中董事吴群先生因出差在外通过通讯表决方式参加表决，

公司部分监事和高级管理人员列席了会议，审议通过了《关于公司筹划重大事项

申请股票继续停牌的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司

董事会一致同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 3 月

27 日起继续停牌不超过 5 个交易日。

三、申请继续停牌时间及继续停牌期间的工作安排

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据

《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申

请股票自 2017 年 3 月 27 日起继续停牌不超过 5 个交易日。

公司股票继续停牌期间，将协调各方加快推进该事项的相关工作，尽快确定

该事项的可行性、是否需要提交股东大会审议及是否构成重大资产重组，并严格

按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。鉴于上述事项尚存在不确定性，敬

请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定的信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

                                                     董事会

 2017 年 3 月 24 日