证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临2017-009

福建安井食品股份有限公司

关于重大资产重组停牌前股东情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，为

保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，

公司股票于2017年3月22日起停牌，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发

布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，

现将截至本次停牌前 1 个交易日（2017 年 3 月 21 日）公司前 10 大股东的

名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数情况公告

如下：

一、2017年3月21日公司股东总人数

截至2017年3月21日，公司股东总人数为40016户。

二、2017年3月21日公司前10大股东情况

单位：股

序号 股东名称（全称） 持股数量 持有有限售条

件股份数量

持股比例

（%）

股份种类

1 新疆国力民生股权

投资有限公司

93190600 93190600 43.14 人民币普通股

2 刘鸣鸣 27314500 27314500 12.64 人民币普通股

3 张清苗 11550000 11550000 5.35 人民币普通股

4 吕文斌 9239900 9239900 4.28 人民币普通股

5 黄清松 6352500 6352500 2.94 人民币普通股

6 黄建联 6352500 6352500 2.94 人民币普通股

7 深圳秀水投资有限

公司

4070000 4070000 1.88 人民币普通股

8 深圳市同盛创业投

资企业（有限合伙）

3960000 3960000 1.83 人民币普通股

9 冯美娟 593837 0 0.27 人民币普通股

10 余能 539953 0 0.25 人民币普通股

三、2017年3月21日公司前10大流通股股东情况

单位：股

序号 股东名称（全称） 持股数量 持股比例（%） 股份种类

1 冯美娟 593837 1.10 人民币普通股

2 余能 539953 1.00 人民币普通股

3 夏修晗 351800 0.65 人民币普通股

4 邵华丽 285000 0.53 人民币普通股

5 夏多友 281000 0.52 人民币普通股

6 林泽桂 205400 0.38 人民币普通股

7 黄文超 200000 0.37 人民币普通股

8 刘启四 179300 0.33 人民币普通股

9 胡志强 163400 0.30 人民币普通股

10 何永平 153000 0.28 人民币普通股

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

                                            董  事  会

                                           2017年3月28日