公告编号：2017-004

1 / 3

证券代码：838285 证券简称：瑞诚股份 主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本批次股票解除限售总体情况

本批次股票解除限售数量总额为32,511,666股,占公司总股本的

比例是40.64%,可转让时间为2017 年 4月 5日。

二、本次股票解除限售的明细情况

单位：股

序号 股东姓名或名称

是否为

控股股

东或实

际控制

人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

截止到 2017

年 3 月 15 日

持有股份数

据

持股比例

本次解除限

售登记股份

数量

1 王蕾 是 - 43,980,000 54.98% 13,194,000

2 李娜 否 董事长 12,000,000 15.00% 3,000,000

3
天津润升富科技中

心(有限合伙)
否 - 4,200,000 5.25% 4,200,000

4 王平频 否 - 3,400,000 4.25% 2,266,666

5 佟靖坤 否 - 3,230,000 4.04% 3,230,000

6
天津嘉赫科技中心

(有限合伙)
否 - 3,200,000 4.00% 960,000

7 刘储郡 否 - 2,000,000 2.50% 2,000,000

8 冯兴 否
董事、总

经理
1,500,000 1.88% 375,000

9 林姿 否
董事、副

总经理
1,500,000 1.88% 375,000

10 王欣 否 - 750,000 0.94% 225,000

11 杨震 否 - 500,000 0.63% 500,000

12 王颖慧 否 - 500,000 0.63% 500,000

13 颜大钧 否 - 400,000 0.50% 400,000

14 司海燕 否 - 300,000 0.38% 90,000

15 王福田 否 - 250,000 0.31% 250,000

16 赵路海 否 - 200,000 0.25% 200,000

17 许晨 否 - 200,000 0.25% 200,000

18 李小丽 否 - 175,000 0.22% 52,500

19 张宇 否 监事 175,000 0.22% 43,750

20 张锦辉 否 - 120,000 0.15% 36,000

21 李欧波 否 - 115,000 0.14% 34,500

22 张晓亮 否 - 115,000 0.14% 34,500

23 苏颖 否 - 107,500 0.13% 32,250

24 高斌 否 - 105,000 0.13% 31,500

25 单战 否 - 100,000 0.12% 30,000

26 刘莹 否 - 100,000 0.12% 30,000

27 钟伟 否
职工监

事
100,000 0.12% 25,000

28 赵善升 否
监事会

主席
95,000 0.12% 23,750

29 孙鑫 否 - 90,000 0.11% 27,000

30 王志远 否 - 80,000 0.10% 24,000

31 肖巍巍 否 - 80,000 0.10% 24,000

32 陈伟山 否 - 75,000 0.09% 22,500

33 谢勇 否 - 67,500 0.08% 20,250

34 冷学军 否

董事、董

事会秘

书

50,000 0.06% 12,500

35 冯伟 否 - 48,000 0.06% 14,400

36 万珍 否 - 48,000 0.06% 14,400

37 李志鹏 否 - 44,000 0.06% 13,200

合计 80,000,000 100.00% 32,511,666

三、本批次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 32,511,666 40.64%

有限售条

件的股份

1、高管股份 11,565,000 14.46%

2、个人或基金 33,683,334 42.10%

3、其他法人 2,240,000 2.80%

4、其他 -

有限售条件股份合计 47,488,334 59.36%

总股本 80,000,000 100.00%

四、其它情况

(一)在本批次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股

东约定、承诺的限售股份。

(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

(三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占

用情形。

(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害

挂牌公司利益行为的情况。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2017 年 3月 29 日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