1 / 4

证券代码：002502         证券简称：骅威文化         公告编号：2017-019

骅威文化股份有限公司

关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次解除限售股份的数量为 1,834,234股，占公司总股本的 0.2133%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017年 4月 13日。

3、 公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、追加承诺限售股份基本情况

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威文化”）于 2016年 12

月 20日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购第一波控

股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，根据《关于深圳市风云互动网络科

技有限公司的股权转让协议》的约定“交易对方所获总对价 30%(即股份对价部

分)由上市公司在标的股权交割后 10个工作日内一次性支付至双方监管账户，专

用于购买骅威文化股票。交易对方应当自收到款项后 60 个交易日完成购买骅威

文化股票的工作。前述股票购买工作完成后 10 个工作日，交易对方应当配合上

市公司将其因本次交易购买的骅威文化的股票在登记结算公司办理股票锁定手

续”， 樟树市共赢投资管理中心(有限合伙) （以下简称 “共赢投资”）、樟

树市和赢投资管理中心(有限合伙) （以下简称 “和赢投资”）和樟树市火力前

行投资管理中心(有限合伙) （以下简称 “火力前行”）于 2016 年 12 月 29 日

完成了购买计划，具体内容详见 2017 年 1 月 6 日公司披露在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于股

东完成购买公司股票计划的公告》和《关于股东追加股份限售承诺的公告》。

http://www.cninfo.com.cn/

2017年 1月 12日，公司为共赢投资、和赢投资、火力前行合计持有公司的

7,336,938 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了追加限

售相关登记手续，具体内容详见 2017 年 1 月 13 日公司披露在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于股

东完成股份追加限售登记的公告》。

截止本公告日，本公司总股本为 859,828,874 股，其中限售流通股

355,779,191股，占公司总股本的 41.38%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺具体内容

共赢投资、和赢投资、火力前行三位股东所持股票的解锁条件、时间及对应

的解锁股票数量遵循如下安排：

1）上市公司在指定媒体披露 2016年度风云互动《专项审核报告》且交易对

方完成业绩承诺的，可解锁 25%；

2）上市公司在指定媒体披露 2017年度风云互动《专项审核报告》且交易对

方完成业绩承诺的，可解锁 25%；

3）上市公司在指定媒体披露 2018年度风云互动《专项审核报告》且交易对

方完成业绩承诺的，可解锁 25%；

4）上市公司在指定媒体披露 2019年度风云互动《专项审核报告》且交易对

方完成业绩承诺的，可解锁 25%。

5）共赢投资、和赢投资、火力前行自收到款项后 60个交易日完成购买骅威

文化股票的工作之日起至最后一年业绩承诺补偿义务完成之前，共赢投资、和赢

投资、火力前行不得利用上述账户买入骅威文化的股票。标的股权交割日至风云

互动承诺期最后一年《专项审核报告》出具之日止，共赢投资、和赢投资、火力

前行不得在其持有的上市公司未解锁的股份上设置质押或设置其它负担，上市公

司同意的除外。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字

[2017]G16042510040 号《审计报告》，深圳市风云互动网络科技有限公司 2016

年度归属于母公司所有者的净利润为 4,777.73 万元,扣除非经常性损益后的归

http://www.cninfo.com.cn/
属于母公司所有者的净利润为 4,780.32万元，2016年度实际盈利数高于承诺盈

利数 280.32万元。

（二）经核查，在限售期内，上述股东均严格履行了承诺，所持的本公司股

份未发生转让、委托他人管理及本公司收购的情况。

（三）非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情

况，公司对其无违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017年 4月 13 日；

2、本次解除限售股份的总数 1,834,234 股，占限售股份总数的 0.5156%，

占公司总股本的 0.2133%。上述股份解除限售后，上述 3 名股东还有 5,502,704

股处于限售状态。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 3名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下

单位：股

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
解除限售后持有

限售股数量

1 共赢投资 615,000 153,750  461,250

2 和赢投资 4,357,600 1,089,400  3,268,200

3 火力前行 2,364,338  591,084  1,773,254

合计 7,336,938 1,834,234  5,502,704

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

股份类型
本次变动前

（股）

本次变动情况
本次变动后

（股）
增加（股） 减少（股）

一、有限售条件流通股 355,779,191  1,834,234 353,944,957

二、无限售条件流通股 504,049,683 1,834,234  505,883,917

三、股份总数 859,828,874   859,828,874

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、公司股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

                                    骅威文化股份有限公司董事会

                                      二○一七年四月十二日