证券代码：300440        证券简称：运达科技        公告编号：2017-037

成都运达科技股份有限公司

关于《2016 年度利润分配预案公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都运达科技股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日披露了《2016 年度利润分

配预案公告》（公告编号：2017-030），原公告“截止本利润分配预案披露日，公

司未收到提议人、董监高人员、持股 5%以上股东的减持计划，若未来有触及相

关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。”

经确认：利润分配预案提议人、董监高人员、持股 5%以上股东在 2016 年度

利润分配预案披露后的 6 个月内无减持计划。

特此公告。

                                 成都运达科技股份有限公司董事会

                                      2017 年 4 月 12 日