证券代码：002770                 证券简称：科迪乳业            编号：2017-019 号

河南科迪乳业股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年4月10

日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对河南科迪乳

业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第167号）。针

对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现

将回复的具体内容公告如下：

1、提议人、5%以上股东及董监高在上述利润分配预案披露后 6

个月内是否存在减持计划，若是，请明确披露减持原因、数量、占公

司总股本的比例、减持方式等；若否，请明确披露不存在减持计划。

回复：经问询，提议人、5%以上股东及董监高在公司 2016 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内不存在减持计

划(详情请见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于 2016

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告》，公告编号：

2017-017 号)。

2、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内

幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运

作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人

买卖股票的自查报告。

回复：本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严

格将内幕信息知情人控制在最小范围内，要求相关内幕信息知情人不

得从事内幕交易。公司在披露《2016 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案的公告》的同时，向深圳证券交易所报备了《内幕信息知

情人登记表》和内幕信息知情人近亲属的有关信息。并按照《中小企

业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求，对

相关内幕信息知情人及其近亲属自本次利润分配及资本公积金转增

股本预案披露前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关

内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况，并将自查结果向

深圳证券交易所进行了报备。

3、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

回复：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露

前三个月内，不存在投资者调研的情况。

4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披

露的事项。

回复：公司 2016 年度实现净利润在 2016 年度业绩预告预计范围

内、主要财务数据和指标与 2016 年业绩快报基本保持一致,公司经营

情况没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的事项。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日 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